
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN ÖĞRETMENİM ORTA OKULU 7.Sınıf Bumerang Deneme 1 48570 308 90 90

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.87 6.36 5.75 7.34 2.54 6.50 4.23 5.13 2.52 3.21 5.16 1.49 4.62 7.66 2.07 7.10 6.87 4.81 34.38 33.72 23.14 216.283

İl Ortalaması 9.05 5.12 7.34 7.47 2.38 6.68 4.98 4.44 3.51 4.14 4.10 2.78 5.25 6.78 2.99 7.89 6.06 5.87 38.78 28.87 29.16 248.125
Okul Ortalaması 8.96 5.57 7.10 7.46 2.44 6.64 5.01 4.68 3.45 4.33 4.41 2.86 5.41 7.04 3.06 8.01 6.29 5.92 39.18 30.43 29.04 247.183

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 205 - TALHAKAANÇORBACIOĞLU 7 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 14 1 13.67 14 1 13.67 64.00 11.00 60.34 434.019 331 5 1 1
2 112 - DORUK ALP ATABEY 7 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 5 4 3.67 8 2 7.33 15 0 15.00 12 3 11.00 61.00 13.00 56.67 419.371 703 6 2 2
3 414 - İREM SU DELİBAL 7 / A 10 5 8.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 14 1 13.67 12 3 11.00 64.00 11.00 60.34 403.505 1114 10 3 3
4 308 - ECE BERRAK DAL 7 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 4 9.67 14 1 13.67 62.00 13.00 57.68 398.495 1160 12 4 4
5 392 - MUSTAFA ÜÇER 7 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 14 1 13.67 11 4 9.67 62.00 13.00 57.68 398.495 1160 12 4 4
6 416 - ECRİN NAZ TOPAL 7 / A 9 6 7.00 10 0 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 14 1 13.67 12 3 11.00 60.00 15.00 55.01 385.752 1981 15 6 6
7 12 - AZRA TAŞCI 7 / C 15 0 15.00 8 1 7.67 6 3 5.00 6 4 4.67 9 4 7.67 10 5 8.33 54.00 17.00 48.34 369.219 2461 20 7 7
8 99 - ARDA EMİR YATAK 7 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 10 3 9.00 13 1 12.67 55.00 17.00 49.34 365.410 2794 23 8 8
9 241 - DORUK BALABAN 7 / A 11 3 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 11 1 10.67 10 5 8.33 56.00 15.00 51.01 362.876 2978 25 9 9

10 269 - YUSUF AŞAK 7 / C 11 3 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 9 4 7.67 14 1 13.67 49.00 16.00 43.68 362.286 3019 27 10 10
11 322 - MERVE ERGÖL 7 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 3 7.00 9 4 7.67 56.00 13.00 51.67 352.705 3751 34 11 11
12 192 - BERRA KARPUZOĞLU 7 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 6 4 4.67 6 2 5.33 6 4 4.67 13 2 12.33 53.00 15.00 48.00 351.429 3916 35 12 12
13 255 - MUHAMM E HAMZA ÖZTÜRK 7 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 5 5 3.33 6 2 5.33 7 7 4.67 12 3 11.00 52.00 20.00 45.33 346.343 4195 37 13 13
14 196 - DEFNE KARATAŞ 7 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 4 7.67 11 4 9.67 54.00 19.00 47.68 345.162 4219 38 14 14
15 97 - ALPEREN ERDEN 7 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 4 7.67 11 4 9.67 57.00 16.00 51.67 345.105 4226 39 15 15
16 169 - EYLÜL AKKAYA 7 / A 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 6 7.00 8 7 5.67 53.00 22.00 45.67 337.505 4581 43 16 16
17 423 - MESUT ONAT 7 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 10 5 8.33 8 7 5.67 55.00 20.00 48.34 334.933 4806 47 17 17
18 180 - ILGIM ÜSTÜNER 7 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 5 3 4.00 10 0 10.00 7 5 5.33 8 2 7.33 52.00 13.00 47.66 333.581 4853 49 18 18
19 360 - SEMİH CANYİĞİT 7 / B 12 2 11.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 9 2.00 13 2 12.33 52.00 21.00 45.00 332.343 5035 51 19 19
20 329 - MİNEL ÇAKIR 7 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 9 5 7.33 10 5 8.33 47.00 27.00 37.99 324.705 5403 58 20 20
21 197 - DENİZALP ÖZ CAN 7 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 8 2.33 11 4 9.67 51.00 22.00 43.67 314.610 6743 66 21 21
22 233 - TUĞÇE SOYTÜRK 7 / B 11 3 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 4 4 2.67 6 5 4.33 11 4 9.67 47.00 21.00 40.01 313.352 7041 67 22 22
23 190 - ARDA AKYOL 7 / A 10 4 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 8 2 7.33 9 4 7.67 8 5 6.33 49.00 19.00 42.67 310.819 7253 68 23 23
24 110 - BORA BARLAS DİRİK 7 / A 10 4 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 8 1 7.67 9 2 8.33 8 7 5.67 49.00 20.00 42.34 310.190 7397 70 24 24
25 224 - MUHAMMET EMİN KUL 7 / C 12 2 11.33 8 2 7.33 5 4 3.67 1 6 -1.00 8 5 6.33 9 6 7.00 43.00 25.00 34.66 306.933 8075 76 25 25
26 213 - ERDEM ULUSOY 7 / B 7 7 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 11 4 9.67 51.00 18.00 45.01 301.962 8245 80 26 26
27 195 - AHMET BARTU VAPUR 7 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 9 3.00 9 6 7.00 50.00 25.00 41.66 299.352 8755 82 27 27
28 249 - FATMA ZEHRA BAHADIR 7 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 6 3.00 9 6 7.00 48.00 23.00 40.33 296.819 8857 84 28 28
29 420 - ASYA ÇELİK 7 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 7 5.67 7 8 4.33 51.00 24.00 43.00 294.305 9360 87 29 29
30 10 - ELİFRANA KILIÇ 7 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 5 2 4.33 7 6 5.00 9 5 7.33 46.00 21.00 39.00 294.286 9372 88 30 30
31 243 - EFE AKINCI 7 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 5 5 3.33 2 2 1.33 6 7 3.67 11 4 9.67 43.00 24.00 35.00 290.495 9808 92 31 31
32 50 - ENES UTLU 7 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 5 5 3.33 6 3 5.00 6 6 4.00 11 4 9.67 46.00 25.00 37.67 289.867 9827 94 32 32
33 0 - GÖKÇE DAĞISTANLI 7 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 5 2.33 5 5 3.33 11 4 9.67 41.00 27.00 32.00 284.781 10877 102 33 33
34 187 - ELİF AKBIY K 7 / A 9 6 7.00 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 7 3.67 9 6 7.00 50.00 23.00 42.34 281.619 11524 105 34 34
35 236 - ADEM TAŞER 7 / A 8 5 6.33 9 1 8.67 4 3 3.00 2 5 0.33 9 5 7.33 9 6 7.00 41.00 25.00 32.66 280.267 11734 110 35 35
36 235 - ZORAN SERHAT AY 7 / B 10 4 8.67 8 1 7.67 5 5 3.33 4 4 2.67 5 7 2.67 10 4 8.67 42.00 25.00 33.68 278.495 11966 113 36 36
37 0 - AHMET DORUK GÜVEN 7 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 8 6 6.00 8 7 5.67 41.00 33.00 30.00 271.429 12663 120 37 37
38 409 - EMRE ÖZKAN 7 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 11 0.33 9 6 7.00 48.00 27.00 39.00 271.429 12663 120 37 37
39 230 - PELİN PÜSKÜLLÜ 7 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 1 7 -1.33 6 7 3.67 13 2 12.33 39.00 32.00 28.33 270.133 12977 123 39 39
40 93 - DAMLA ALP 7 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 1 1 0.67 0 1 -0.33 11 3 10.00 37.00 15.00 32.01 263.829 13948 130 40 40
41 331 - SERDAR ÖZCAN 7 / D 10 4 8.67 4 5 2.33 4 4 2.67 0 0 0.00 3 4 1.67 10 2 9.33 31.00 19.00 24.67 259.390 14834 137 41 41
42 211 - ECE KURT 7 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 7 4.67 8 7 5.67 39.00 35.00 27.34 258.762 15122 139 42 42
43 215 - EZGİ ÜSTKOYUNCU 7 / B 7 5 5.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 11 4 9.67 43.00 14.00 38.34 258.743 15133 140 43 43
44 47 - ALPEREN POLAT 7 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 8 2.33 9 6 7.00 41.00 32.00 30.33 258.686 15303 141 44 44
45 318 - KIVANÇ YÜKEL DUMAN 7 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 5 8.33 32.00 18.00 26.00 252.381 15989 148 45 45
46 390 - AYŞE ECE ERDEM 7 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 9 6 7.00 43.00 27.00 34.01 248.610 16415 153 46 46
47 411 - HİRANUR ÇAPTIK 7 / C 11 3 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 4 3.67 6 7 3.67 4 9 1.00 40.00 29.00 30.34 241.619 18209 164 47 47
48 11 - İSA TEKİNAR 7 / A 9 6 7.00 9 0 9.00 5 3 4.00 3 4 1.67 2 7 -0.33 9 4 7.67 37.00 24.00 29.01 237.200 19392 173 48 48
49 231 - ŞEYMA ASEL KILIÇ 7 / B 7 5 5.33 9 1 8.67 6 3 5.00 6 3 5.00 4 7 1.67 8 5 6.33 40.00 24.00 32.00 237.124 19406 175 49 49
50 206 - DURU TUANA KİBRİT 7 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 10 -0.33 10 5 8.33 41.00 32.00 30.34 235.905 19465 176 50 50
51 245 - ENVER BURAK ÇELİK 7 / C 11 3 10.00 7 2 6.33 7 2 6.33 1 9 -2.00 4 7 1.67 5 8 2.33 35.00 31.00 24.66 226.971 20610 183 51 51
52 199 - DOR K AKKAYA 7 / A 8 7 5.67 7 3 6.00 6 3 5.00 8 1 7.67 1 8 -1.67 9 5 7.33 39.00 27.00 30.00 221.886 21675 185 52 52
53 253 - KADR İ Ç L İK 7 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 11 0.33 7 7 4.67 40.00 34.00 28.67 215.581 22410 194 53 53
54 222 - ILGINSEVİM 7 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 6 0.00 2 4 0.67 6 5 4.33 33.00 27.00 24.00 214.286 22769 197 54 54
55 321 - MEHMETBERATDENİZ 7 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 11 4 9.67 34.00 41.00 20.34 213.086 22946 200 55 55
56 188 - İLKER ALTUNCU 7 / C 7 6 5.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 4 0.67 2 10 -1.33 10 3 9.00 32.00 32.00 21.34 213.048 22960 202 56 56
57 348 - NACİ SELVİ 7 / D 7 8 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 0 3 -1.00 0 4 -1.33 10 5 8.33 33.00 24.00 25.00 212.362 23417 203 57 57
58 115 - EDANAZ ANKARA 7 / C 7 8 4.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 4 3.67 4 10 0.67 8 7 5.67 38.00 35.00 26.34 211.143 23455 204 58 58
59 306 - ECRİN KARAMAN 7 / B 9 5 7.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 1 8 -1.67 5 8 2.33 5 6 3.00 30.00 36.00 17.99 206.610 24653 209 59 59
60 40 - ELA EDİZ 7 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 33.00 42.00 19.01 202.895 25497 213 60 60
61 101 - AYBERK AVCI 7 / A 8 7 5.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 9 6 7.00 33.00 42.00 19.01 202.895 25497 213 60 60
62 244 - ELAN R UĞURTAN 7 / C 7 8 4.33 7 3 6.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 10 5 8.33 32.00 42.00 17.99 202.781 25565 215 62 62
63 344 - MEHMET EYYÜP ÇELİK 7 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 31.00 44.00 16.33 197.790 26089 218 63 63
64 193 - SEFA KUŞÇUOĞLU 7 / A 8 6 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 8 1 7.67 2 10 -1.33 6 8 3.33 35.00 33.00 24.01 191.448 27883 226 64 64
65 234 - UTK U ÇOLAKOĞLU 7 / B 8 3 7.00 7 3 6.00 4 3 3.00 1 7 -1.33 1 8 -1.67 7 7 4.67 28.00 31.00 17.67 190.800 27913 227 65 65
66 352 - YİĞİT DEMİREL 7 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 3 6.00 8 7 5.67 3 12 -1.00 32.00 43.00 17.67 177.486 30175 239 66 66
67 377 - KEREM ÇOBAN 7 / D 9 6 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 7 8 4.33 1 11 -2.67 29.00 43.00 14.66 177.410 30249 242 67 67
68 297 - ERAY KOÇ 7 / D 7 8 4.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 9 6 7.00 29.00 46.00 13.67 169.810 30957 250 68 68
69 0 - BEDİRHA AKIN 7 / D 7 5 5.33 6 3 5.00 5 5 3.33 1 3 0.00 0 0 0.00 4 7 1.67 23.00 23.00 15.33 169.200 31131 252 69 69
70 181 - ONUR DÖNME 7 / B 9 5 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 12 -2.00 1 1 0.67 28.00 32.00 17.33 167.295 31392 254 70 70
71 184 - ALİ ESAT KİREZLİ 7 / B 7 6 5.00 5 3 4.00 6 1 5.67 0 4 -1.33 2 6 0.00 4 7 1.67 24.00 27.00 15.01 166.705 31586 255 71 71
72 358 - FATİH ERTOP 7 / B 6 7 3.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 9 -3.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 25.00 42.00 11.00 162.838 32053 260 72 72
73 312 - BURAK ERTÜRK 7 / D 7 7 4.67 7 2 6.33 5 5 3.33 0 0 0.00 3 11 -0.67 5 10 1.67 27.00 35.00 15.33 161.600 32801 261 73 73
74 346 - ENE *GİT 7 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 157.124 33582 266 74 74
75 317 - ELİF ERVA KESKİN 7 / D 5 9 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 9 2.00 5 10 1.67 26.00 47.00 10.33 152.076 34644 272 75 75
76 31 - KAAN GÜZELANKARA 7 / D 4 11 0.33 8 2 7.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 27.00 48.00 10.99 149.448 35151 273 76 76
77 403 - NEHİR AY 7 / D 8 7 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 146.990 35384 275 77 77
78 238 - A Y Ç A A R A B AC I 7 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 146.971 35406 276 78 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.87 6.36 5.75 7.34 2.54 6.50 4.23 5.13 2.52 3.21 5.16 1.49 4.62 7.66 2.07 7.10 6.87 4.81 34.38 33.72 23.14 216.283

İl Ortalaması 9.05 5.12 7.34 7.47 2.38 6.68 4.98 4.44 3.51 4.14 4.10 2.78 5.25 6.78 2.99 7.89 6.06 5.87 38.78 28.87 29.16 248.125
Okul Ortalaması 8.96 5.57 7.10 7.46 2.44 6.64 5.01 4.68 3.45 4.33 4.41 2.86 5.41 7.04 3.06 8.01 6.29 5.92 39.18 30.43 29.04 247.183

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 339 - ZEYNEP BİRGÜL 7 / C 6 7 3.67 6 4 4.67 2 6 0.00 0 7 -2.33 3 8 0.33 4 10 0.67 21.00 42.00 7.01 140.038 36823 282 79 79
80 334 - SUDENUR KILIÇ 7 / D 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 20.00 55.00 1.66 131.733 39326 285 80 80
81 401 - DURU CİN 7 / D 6 9 3.00 8 2 7.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 25.00 50.00 8.34 129.257 39944 286 81 81
82 2 - * *LEİ *E İ N 7 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 10 -1.33 5 10 1.67 22.00 50.00 5.33 129.238 39957 287 82 82
83 330 - ÖZGÜRTUNA 7 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 24.00 51.00 6.99 126.629 40706 289 83 83
84 284 - BERAT ÇELİK 7 / D 7 8 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 121.562 42430 292 84 84
85 28 - HASAN YİĞİT SUNAL 7 / B 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 21.00 54.00 2.99 119.010 42718 294 85 85
86 107 - BENNU E* İN BOZAT 7 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 113.943 43417 296 86 86
87 58 - ŞEYMA HAKKI 7 / D 4 10 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 51.00 6.01 111.448 43918 298 87 87
88 19 - NURGÜL ŞIVGIN 7 / D 4 11 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 22.00 53.00 4.33 106.362 44968 301 88 88
89 374 - ÖMER KATIRCI 7 / B 4 11 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.32 91.067 46965 303 89 89
90 7 - ENES DAĞDELEN 7 / D 6 9 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 2 13 -2.33 15.00 60.00 -4.99 81.010 47617 306 90 90


