
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN ÖĞRETMENİM ORTA OKULU 5.sınıf Bumerang Deneme 1 54305 104 88 88

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.62 6.83 4.34 6.22 3.32 5.12 3.55 4.91 1.91 4.43 4.21 3.02 5.10 6.76 2.84 5.88 6.29 3.79 31.80 32.32 21.03 202.791

İl Ortalaması 6.77 6.85 4.49 6.17 3.30 5.07 3.92 5.22 2.18 5.08 4.34 3.63 5.34 7.23 2.93 6.44 6.42 4.30 33.72 33.36 22.60 209.994
Okul Ortalaması 6.86 6.97 4.54 6.17 3.39 5.04 3.88 5.36 2.09 5.24 4.25 3.82 5.51 7.40 3.05 6.58 6.72 4.34 34.24 34.08 22.88 211.739

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 65 - AHMET MEYDAN 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 13 1 12.67 15 0 15.00 70.00 4.00 68.67 459.371 128 1 1 1
2 57 - ZEYNEP ŞİRVAN 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 11 3 10.00 13 2 12.33 62.00 12.00 57.99 408.514 1071 2 2 2
3 76 - ARDA HALİL KIYICI 5 / D 10 3 9.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 12 2 11.33 12 3 11.00 58.00 14.00 53.33 380.610 2325 3 3 3
4 20 - EYLÜL ÖZEL 5 / A 9 4 7.67 10 0 10.00 9 0 9.00 9 1 8.67 10 2 9.33 13 1 12.67 60.00 8.00 57.34 378.762 2433 4 4 4
5 152 - ELİF BEYZA ÖZDEMİR 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 3 9.00 11 4 9.67 55.00 18.00 49.00 355.276 3909 5 5 5
6 53 - AYŞE BEYZA ESKİCİOĞLU 5 / D 7 7 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 12 2 11.33 12 2 11.33 57.00 15.00 52.00 355.219 4028 6 6 6
7 276 - MUHAMMED EMİR İNCEOĞL 5 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 10 4 8.67 13 1 12.67 49.00 23.00 41.34 342.571 4816 7 7 7
8 71 - ALİ EMİR ÇÖMEZ 5 / A 10 4 8.67 7 2 6.33 4 6 2.00 8 1 7.67 10 3 9.00 11 4 9.67 50.00 20.00 43.34 338.781 5104 8 8 8
9 353 - ÜMİT DOĞAN GÖKBAYRAK 5 / D 14 1 13.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 2 7.33 8 7 5.67 11 4 9.67 47.00 28.00 37.68 337.543 5159 9 9 9
10 345 - YİĞİT GÖNENÇ 5 / D 7 8 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 6 7.00 14 1 13.67 55.00 20.00 48.34 334.933 5435 10 10 10
11 51 - ÖZDER YUSUF DOĞAN 5 / A 10 5 8.33 10 0 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 6 6.00 12 3 11.00 54.00 20.00 47.33 334.895 5448 11 11 11
12 279 - MUSTAFA EGE BAKAL 5 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 8 4.33 13 2 12.33 50.00 25.00 41.66 329.810 5868 12 12 12
13 292 - NİSANUR DÖNMEZ 5 / D 10 3 9.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 0 9.00 7 5 5.33 11 4 9.67 53.00 16.00 47.67 327.943 5914 13 13 13
14 210 - HİLAL CEYLA BATAL 5 / D 9 5 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 10 3 9.00 9 6 7.00 52.00 20.00 45.33 319.657 6542 15 14 14
15 370 - EMİR ASLANTAŞ 5 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 6 7.00 10 5 8.33 52.00 23.00 44.32 319.619 6549 16 15 15
16 37 - DURU EZGİ TURHAN 5 / 0 9 5 7.33 10 0 10.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 9 4 7.67 10 4 8.67 49.00 22.00 41.67 314.629 7080 17 16 16
17 408 - KAYRA SEVİNCİK 5 / B 12 2 11.33 10 0 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 6 5.00 8 6 6.00 51.00 20.00 44.33 312.038 7330 18 17 17
18 165 - ESLEM KOCABIYIK 5 / C 11 4 9.67 6 1 5.67 4 4 2.67 7 2 6.33 6 4 4.67 10 1 9.67 44.00 16.00 38.68 310.876 7370 19 18 18
19 49 - EYME N ÇİFTÇİ 5 / D 8 5 6.33 8 2 7.33 5 4 3.67 8 1 7.67 6 2 5.33 12 3 11.00 47.00 17.00 41.33 308.210 7689 20 19 19
20 290 - NERİS TAŞKIRAN 5 / D 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 8 4.33 9 6 7.00 48.00 27.00 39.00 301.886 8123 21 20 20
21 125 - DORUK SALMANER 5 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 8 4.33 10 5 8.33 50.00 25.00 41.65 299.276 8508 22 21 21
22 132 - ECRİ DEM KOCAGİL 5 / A 10 2 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 6 1.00 11 4 9.67 45.00 21.00 38.00 286.667 9711 23 22 22
23 254 - KUZEY ÜLGÜN 5 / D 5 10 1.67 7 3 6.00 4 6 2.00 10 0 10.00 12 3 11.00 8 7 5.67 46.00 29.00 36.34 274.019 10962 25 23 23
24 260 - MELİS KAÇAN 5 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 5 3.33 8 7 5.67 10 5 8.33 42.00 33.00 31.00 271.448 11225 26 24 24
25 118 - CEYLİN CANSU ÖZTOPÇU 5 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 3 7 0.67 7 3 6.00 5 10 1.67 13 2 12.33 43.00 32.00 32.33 266.324 12220 27 25 25
26 252 - KEREM DALGIÇ 5 / C 7 7 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 11 2 10.33 1 0 1.00 40.00 18.00 34.00 256.190 13214 28 26 26
27 143 - ELA EFLAL ÖZKARTAL 5 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 7 8 4.33 7 8 4.33 41.00 34.00 29.66 253.581 13509 30 27 27
28 116 - CEMRE OVALIOĞLU 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 7 3 6.00 8 7 5.67 6 9 3.00 42.00 33.00 31.00 248.590 14230 32 28 28
29 127 - DURU ÇORABATIR 5 / D 8 6 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 7 4.67 8 7 5.67 39.00 34.00 27.67 246.076 14723 33 29 29
30 106 - BERRA USLU 5 / B 11 3 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 3 5 1.33 5 6 3.00 3 3 2.00 36.00 22.00 28.67 240.324 15718 35 30 30
31 0 - AYBERK KOCA 5 / C 9 6 7.00 5 4 3.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 8 7 5.67 38.00 36.00 26.01 239.086 15840 36 31 31
32 232 - KARTAL ÜSTKOYUNCU 5 / A 6 6 4.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 10 5 8.33 38.00 34.00 26.67 238.400 15977 37 32 32
33 299 - Ö Z* BERRAK AKAY 5 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 10 1.67 7 8 4.33 41.00 34.00 29.67 230.800 17406 39 33 33
34 328 - TUĞRUL YILDIZ 5 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 8 2.33 9 6 7.00 38.00 35.00 26.32 228.190 17949 40 34 34
35 204 - GUNEF ALTINKAYA 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 3 3 2.00 4 6 2.00 7 7 4.67 4 11 0.33 37.00 33.00 26.00 225.695 18274 41 35 35
36 288 - NECMİKADİRAŞIK 5 / A 6 8 3.33 9 1 8.67 2 6 0.00 4 4 2.67 5 7 2.67 9 5 7.33 35.00 31.00 24.67 223.162 18538 42 36 36
37 108 - BORA ALTINOK 5 / B 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 8 2 7.33 7 8 4.33 6 9 3.00 36.00 39.00 23.00 218.095 19494 43 37 37
38 389 - ARDA KAYA 5 / C 8 3 7.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 9 6 7.00 32.00 39.00 19.00 210.476 20643 46 38 38
39 404 - OZAN ETİK 5 / B 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 7 2.67 9 6 7.00 30.00 37.00 17.67 207.943 21169 47 39 39
40 306 - SEDA KOCABIYIK 5 / B 7 7 4.67 6 4 4.67 4 5 2.33 5 5 3.33 5 9 2.00 7 8 4.33 34.00 38.00 21.33 203.486 22558 48 40 40
41 333 - UMUT TAHİR EREN 5 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 3 6 1.00 3 6 1.00 7 8 4.33 8 7 5.67 32.00 41.00 18.34 201.619 23122 49 41 41
42 553 - EYLÜL ŞINIĞ 5 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 5 5 3.33 6 9 3.00 3 12 -1.00 36.00 37.00 23.66 198.381 23751 52 42 42
43 326 - TUANA TANRIKULU 5 / D 9 5 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 5 3 4.00 1 0 1.00 0 0 0.00 27.00 13.00 22.66 190.762 25955 53 43 43
44 407 - İ LHAN KOCABEY 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 34.00 41.00 20.33 190.152 26219 54 44 44
45 406 - K A Y R A K I L I Ç 5 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 4 2.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 32.00 41.00 18.34 186.362 27272 56 45 45
46 314 - TANEM AYDIN 5 / A 5 3 4.00 9 1 8.67 2 5 0.33 7 1 6.67 3 5 1.33 4 6 2.00 30.00 21.00 23.00 185.695 27345 57 46 46
47 349 - AHMET PALAZ 5 / D 7 7 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 11 0.33 6 9 3.00 33.00 41.00 19.34 182.552 28249 58 47 47
48 378 - TANEM ASYA SERT 5 / C 4 8 1.33 2 6 0.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 8 3 7.00 5 8 2.33 24.00 39.00 10.99 181.848 28471 59 48 48
49 247 - KAYRA CAN 5 / D 6 9 3.00 5 4 3.67 4 3 3.00 6 4 4.67 6 7 3.67 1 0 1.00 28.00 27.00 19.01 180.038 28741 60 49 49
50 0 - AR TĞ Ç * * İ 5 / C 4 11 0.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 7 8 4.33 6 9 3.00 33.00 42.00 18.99 179.943 28874 61 50 50
51 229 - İREMSU KÖRPEOĞLU 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 1 14 -3.67 33.00 42.00 18.99 179.943 28874 61 50 50
52 295 - OZANKURT 5 / C 4 9 1.00 8 2 7.33 4 4 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 28.00 33.00 16.99 176.133 29768 63 52 52
53 111 - BUĞL* ÖZTÜ RK 5 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 6 8 3.33 4 9 1.00 28.00 43.00 13.66 175.505 29919 64 53 53
54 146 - ELİF AVCI 5 / C 5 10 1.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 9 2.00 6 9 3.00 33.00 41.00 19.33 174.933 29967 65 54 54
55 82 - AZRA KARA 5 / B 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 27.00 48.00 11.01 172.400 30652 66 55 55
56 350 - ZEHRA TURHAN 5 / A 6 4 4.67 8 1 7.67 1 3 0.00 1 4 -0.33 2 4 0.67 2 1 1.67 20.00 17.00 14.35 167.390 32163 67 56 56
57 0 - ELİF IRMAKADAVRAN 5 / C 5 9 2.00 6 3 5.00 2 4 0.67 9 1 8.67 3 9 0.00 6 9 3.00 31.00 35.00 19.34 165.410 32635 68 57 57
58 124 - DOĞA TUNÇBAŞ 5 / C 6 9 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 4 11 0.33 30.00 45.00 15.00 164.743 32761 69 58 58
59 354 - ELVİ SU BEYAZIT 5 / A 4 5 2.33 0 0 0.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 5 10 1.67 5 9 2.00 24.00 33.00 13.00 159.048 34358 71 59 59
60 219 - İKLİMA TETİK 5 / A 5 8 2.33 4 4 2.67 2 0 2.00 7 3 6.00 1 2 0.33 4 5 2.33 23.00 22.00 15.66 158.343 34437 72 60 60
61 0 - ERCN EYMEN ALP AR 5 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 157.181 34660 73 61 61
62 175 - ESMANUR PALAZOĞLU 5 / C 7 6 5.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 9 0.00 3 12 -1.00 30.00 40.00 16.67 154.610 35461 74 62 62
63 305 - SALİH METE ŞENER 5 / D 6 9 3.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 5 10 1.67 4 11 0.33 28.00 47.00 12.34 152.076 36418 75 63 63
64 88 - BERAT SABİT ÖCAL 5 / B 5 9 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 11 -0.67 6 7 3.67 27.00 44.00 12.34 152.076 36418 75 63 63
65 119 - CİHAN ÖZCAN 5 / C 4 10 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 8 7 5.67 23.00 51.00 6.01 149.562 37035 77 65 65
66 396 - HATİCE AY 5 / B 4 5 2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 24.00 45.00 9.01 149.562 37035 77 65 65
67 85 - BEDİRHAN KURT 5 / A 6 9 3.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 10 0.67 5 10 1.67 24.00 50.00 7.34 144.495 38545 79 67 67
68 83 - BARIN ÇAKAR 5 / B 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 24.00 51.00 7.01 141.981 39051 80 68 68
69 185 - EYMEN SALİM KA*AKAŞ 5 / C 7 5 5.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 4 -1.33 2 4 0.67 14.00 18.00 8.00 141.924 39170 81 69 69
70 94 - BERİVAN ETİK 5 / B 5 7 2.67 5 4 3.67 2 6 0.00 5 5 3.33 2 10 -1.33 5 10 1.67 24.00 42.00 10.01 136.267 40903 82 70 70
71 129 - ECE AYVAZ 5 / B 5 8 2.33 5 3 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 6 0.00 2 4 0.67 21.00 34.00 9.67 135.562 41128 83 71 71
72 128 - DURU TIMRIŞ 5 / C 5 10 1.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 27.00 48.00 11.00 134.324 41472 84 72 72
73 113 - BUĞLEM ŞENOĞLU 5 / A 6 8 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 13 -2.33 3 7 0.67 27.00 42.00 13.00 134.305 41646 85 73 73
74 182 - EYMEN KAVAL 5 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 124.095 44542 87 74 74
75 349 - YUSUF DURMAZ 5 / A 4 7 1.67 5 4 3.67 3 6 1.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 17.00 29.00 7.34 117.810 45739 89 75 75
76 310 - SEYFETTİN ELCASIM 5 / A 4 10 0.67 1 7 -1.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 3 11 -0.67 5 7 2.67 17.00 48.00 1.01 117.181 45854 90 76 76
77 200 - FATMANUR İŞKO KUTAN 5 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 24.00 51.00 7.01 111.467 46941 91 77 77
78 266 - MERYEM DUR AZ 5 / A 2 12 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 11 -1.67 7 8 4.33 21.00 51.00 3.99 111.371 47072 92 78 78
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79 283 - NAZLI GEZGİN 5 / B 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 108.895 47728 93 79 79
80 2 - ANA * *FRU* C K 5 / ** 1 2 0.33 1 2 0.33 1 2 0.33 1 2 0.33 0 3 -1.00 2 3 1.00 6.00 14.00 1.32 104.400 48916 95 80 80
81 121 - DEFNE BOSTANCI 5 / C 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 12 -2.00 6 9 3.00 20.00 54.00 2.00 103.810 49054 96 81 81
82 191 - FATMABEREN BOZOĞLU 5 / A 3 12 -1.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 11 -1.67 4 11 0.33 24.00 49.00 7.66 101.219 49819 97 82 82
83 263 - MERVEKÜBRA BAŞARI 5 / A 3 10 -0.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 3 4 1.67 2 11 -1.67 4 10 0.67 17.00 49.00 0.68 93.695 50750 98 83 83
84 203 - FIRAT SAR I 5 / A 3 12 -1.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 12 -2.00 4 11 0.33 16.00 57.00 -3.01 79.010 52902 100 84 84
85 257 - KÜRŞAT DEMİREL 5 / B 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 14.00 61.00 -6.34 70.781 53494 101 85 85
86 168 - ESMANUR *LG ZLI 5 / D 1 13 -3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 7 -2.33 0 2 -0.67 4 11 0.33 11.00 47.00 -4.67 70.133 53602 102 86 86
87 0 - YAĞIZ EYMEN ÇOBAN 5 / B 3 12 -1.00 1 7 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 3 11 -0.67 15.00 57.00 -4.00 69.524 53606 103 87 87
88 280 - NAZAR GEZGİN 5 / B 2 13 -2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 1 14 -3.67 16.00 58.00 -3.34 55.524 53992 104 88 88


