
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN ÖĞRETMENİM ORTA OKULU 6.Sınıf Bumerang Deneme 1 43248 122 88 88

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.68 5.56 6.83 7.10 2.61 6.23 4.45 4.70 2.89 3.47 5.10 1.77 3.66 7.45 1.18 7.59 5.62 5.72 34.95 31.04 24.61 225.297

İl Ortalaması 8.23 6.06 6.21 6.89 2.94 5.90 4.34 4.99 2.68 3.49 5.69 1.60 2.96 7.70 0.39 6.75 6.47 4.59 32.66 33.84 21.38 204.682
Okul Ortalaması 7.99 6.17 5.93 6.70 3.07 5.68 4.24 4.94 2.59 3.30 5.75 1.38 2.67 7.43 0.19 6.62 6.57 4.44 31.52 33.93 20.21 198.851

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 126 - HİLAL ECRİN BULUT 6 / D 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 13 2 12.33 57.00 13.00 52.67 375.581 1342 1 1 1
2 44 - ELİF BEYZA KARA 6 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 5 3 4.00 11 4 9.67 56.00 12.00 52.01 355.295 2830 2 2 2
3 301 - SARYA SUNA AKA 6 / A 10 3 9.00 8 0 8.00 5 2 4.33 10 0 10.00 3 2 2.33 15 0 15.00 51.00 7.00 48.66 343.143 4011 4 3 3
4 381 - NUR BEREN UYSAL 6 / C 13 2 12.33 10 0 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 9 3.00 12 3 11.00 53.00 22.00 45.66 337.429 4686 5 4 4
5 159 - İREM EZGİ GEZER 6 / D 14 1 13.67 5 1 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 1 2.67 11 4 9.67 44.00 16.00 38.68 322.305 6041 9 5 5
6 395 - ESLEM ZÜNGÜR 6 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 11 4 9.67 52.00 18.00 46.00 317.162 6741 11 6 6
7 130 - HÜSEYİN ÖZ 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 4 0.67 13 2 12.33 49.00 17.00 43.33 312.076 7414 13 7 7
8 264 - MUSTAFA EMRE ATAK 6 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 9 0.00 12 3 11.00 52.00 20.00 45.33 312.057 7427 14 8 8
9 366 - EMRE KURT 6 / A 11 3 10.00 9 0 9.00 4 5 2.33 5 4 3.67 3 3 2.00 10 3 9.00 42.00 18.00 36.00 288.571 11249 16 9 9

10 34 - ECRİN YAĞMUR CEYLAN 6 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 12 3 11.00 40.00 20.00 33.34 281.619 12069 18 10 10
11 46 - ELİFNUR AVCI 6 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 4 8 1.33 9 6 7.00 47.00 25.00 38.67 276.514 12915 21 11 11
12 324 - SİMAYT ANAUYGUN 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 7 -1.33 12 3 11.00 42.00 26.00 33.34 274.019 13585 22 12 12
13 38 - MEDİNE ÖZDEMİR 6 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 11 0.33 10 4 8.67 42.00 32.00 31.34 273.981 13600 23 13 13
14 1 - ADAR DAĞ 6 / A 13 1 12.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 5 3 4.00 3 7 0.67 43.00 17.00 37.34 270.210 14488 24 14 14
15 285 - NEHİR BİRCAN 6 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 5 4 3.67 1 0 1.00 10 3 9.00 39.00 17.00 33.33 262.514 15261 26 15 15
16 342 - YAĞIZ UZ 6 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 0 0 0.00 11 4 9.67 39.00 20.00 32.33 258.724 15895 27 16 16
17 66 - ESMA ŞEN 6 / D 5 2 4.33 9 1 8.67 6 3 5.00 4 4 2.67 0 0 0.00 13 2 12.33 37.00 12.00 33.00 258.057 15951 28 17 17
18 155 - İBRAHİM TALHA OVALI 6 / D 9 3 8.00 6 4 4.67 4 4 2.67 3 6 1.00 3 6 1.00 10 4 8.67 35.00 27.00 26.01 250.514 17008 31 18 18
19 367 - KUTAY İMAMOĞLU 6 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 13 -2.33 9 6 7.00 44.00 31.00 33.67 246.076 17607 33 19 19
20 103 - HASAN UIAŞ ŞAHİN 6 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 13 2 12.33 30.00 20.00 23.33 243.467 17858 34 20 20
21 59 - ESAD EREN DUYMAZ 6 / D 9 5 7.33 6 4 4.67 3 4 1.67 5 4 3.67 3 6 1.00 9 4 7.67 35.00 27.00 26.01 240.971 18256 35 21 21
22 309 - SEVGEM ELİF MERTER 6 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 9 0.00 9 6 7.00 38.00 34.00 26.66 238.381 18639 36 22 22
23 3 - NEHİR ERVA ÇINAR 6 / C 11 4 9.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 12 -1.00 10 5 8.33 34.00 40.00 20.66 236.495 18964 37 23 23
24 362 - HİLAL BİÇER 6 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 8 7 5.67 40.00 35.00 28.34 235.924 19020 38 24 24
25 394 - DURU VARDARBAŞI 6 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 6 -1.00 7 4 5.67 36.00 27.00 27.01 233.390 19506 39 25 25
26 364 - AZRA YALÇINKA* 6 / A 8 7 5.67 9 1 8.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 0 3 -1.00 10 3 9.00 34.00 18.00 28.01 231.467 19892 40 26 26
27 16 - ELİF KİRİŞCİ 6 / C 8 2 7.33 7 0 7.00 5 2 4.33 5 2 4.33 2 10 -1.33 9 5 7.33 36.00 21.00 28.99 231.390 19999 41 27 27
28 55 - ERAY AYDINBURUN 6 / C 11 3 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 6 0.00 3 2 2.33 37.00 20.00 30.34 228.248 20687 43 28 28
29 302 - SELÇUK UTKU TUNA 6 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 5 7 2.67 6 9 3.00 38.00 34.00 26.67 223.200 21408 45 29 29
30 384 - ERVA ALTAN 6 / D 11 2 10.33 2 7 -0.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 2 8 -0.67 8 4 6.67 27.00 34.00 15.67 223.162 21527 46 30 30
31 8 - AMİNE RÜMEYSA ODURLA 6 / D 9 4 7.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 5 1.33 0 1 -0.33 8 5 6.33 30.00 25.00 21.66 219.371 22179 48 31 31
32 251 - MELİS ŞAHİN 6 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 2 1.33 5 2 4.33 30.00 26.00 21.33 212.971 23351 49 32 32
33 368 - NEDA ÇETİN 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 37.00 38.00 24.32 212.952 23358 50 33 33
34 161 - MURAT ŞAHİN 6 / B 11 4 9.67 6 4 4.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 7 8 4.33 33.00 42.00 19.00 210.476 23594 51 34 34
35 383 - AYLİN ECE DOĞRAMACI 6 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 5 4 3.67 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 38.00 36.00 26.00 208.552 23910 52 35 35
36 382 - YİĞİTTUNATUNÇEL 6 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 13 -2.33 9 6 7.00 38.00 37.00 25.68 208.000 23969 54 36 36
37 91 - EYMEN Z ENGİN 6 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 1 7 -1.33 4 6 2.00 0 0 0.00 9 6 7.00 27.00 31.00 16.67 204.152 24538 55 37 37
38 27 - DEVRAN BATIN ŞIVGIN 6 / A 5 8 2.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 10 5 8.33 32.00 32.00 21.32 197.695 25686 56 38 38
39 356 - ZÜLAL AR 6 / A 8 5 6.33 8 1 7.67 3 6 1.00 1 8 -1.67 2 2 1.33 4 2 3.33 26.00 24.00 17.99 197.067 25752 57 39 39
40 311 - VOLKAN YALCIN 6 / D 8 7 5.67 10 0 10.00 0 0 0.00 7 3 6.00 0 0 0.00 6 9 3.00 31.00 19.00 24.67 196.533 25758 58 40 40
41 41 - EGE KAAN AYDIN 6 / B 0 0 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 5 2.33 11 4 9.67 22.00 22.00 14.67 196.514 25765 59 41 41
42 2 - AHSENBALIM YILDIZ 6 / A 9 6 7.00 9 1 8.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 7 -0.33 6 7 3.67 31.00 36.00 19.01 195.295 25865 60 42 42
43 0 - MUSTAFANERGİZ 6 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 33.00 42.00 19.01 195.295 25865 60 42 42
44 105 - HATİCE ÇETİN 6 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 13 -2.33 9 6 7.00 33.00 42.00 19.00 195.276 25880 62 44 44
45 296 - ÖYKÜ SUDE PALABIYIK 6 / C 8 7 5.67 10 0 10.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 35.00 40.00 21.66 192.686 26354 63 45 45
46 375 - SALİH KEÇİÇİOĞLU 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 8 3.33 3 11 -0.67 32.00 41.00 18.33 190.114 26952 65 46 46
47 291 - NİSA TAŞ 6 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 1 6 -1.00 6 9 3.00 33.00 33.00 22.00 187.619 27264 67 47 47
48 87 - EYLÜL ÖKTEMER 6 / B 6 7 3.67 9 0 9.00 5 4 3.67 2 6 0.00 3 8 0.33 6 5 4.33 31.00 30.00 21.00 187.600 27371 68 48 48
49 5 - ALİ SAMET DÜĞME 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 32.00 43.00 17.66 185.067 27828 71 49 49
50 186 - KUDRET EFE ÇANAKÇI 6 / D 6 7 3.67 6 2 5.33 3 4 1.67 2 3 1.00 3 5 1.33 6 6 4.00 26.00 27.00 17.00 183.810 27981 72 50 50
51 141 - İBR HİM HAMZA * İM 6 / C 9 6 7.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 0 3 -1.00 2 0 2.00 26.00 24.00 17.99 179.981 28797 74 51 51
52 300 - SAMET TUĞRA MİNAZ 6 / B 10 5 8.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 27.00 48.00 10.99 179.962 28859 75 52 52
53 95 - FARUK TOPALOĞLU 6 / B 7 7 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 0 5 -1.67 6 8 3.33 33.00 30.00 22.99 179.962 28859 75 52 52
54 920 - EYÜP YAKAR 6 / C 9 6 7.00 6 3 5.00 2 8 -0.67 1 7 -1.33 3 7 0.67 5 10 1.67 26.00 41.00 12.34 176.876 29403 78 54 54
55 372 - BERK UŞDU 6 / B 8 4 6.67 8 2 7.33 3 4 1.67 4 6 2.00 2 10 -1.33 4 6 2.00 29.00 32.00 18.34 176.876 29403 78 54 54
56 24 - ZEYNEP KAUAKUŞ 6 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 7 8 4.33 25.00 50.00 8.33 174.895 29871 81 56 56
57 43 - ELİF ALACAKURT 6 / D 10 3 9.00 10 0 10.00 2 4 0.67 4 6 2.00 2 11 -1.67 2 8 -0.67 30.00 32.00 19.33 174.876 29884 82 57 57
58 179 - KEREM TAŞDEMİR 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 11 0.33 4 11 0.33 33.00 42.00 19.00 172.362 30392 84 58 58
59 64 - ESLEMÖZEL 6 / C 8 5 6.33 7 3 6.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 2 1.33 0 0 0.00 23.00 24.00 14.99 172.324 30414 85 59 59
60 26 - SEVGİ TAŞKIN 6 / D 7 7 4.67 6 4 4.67 1 7 -1.33 1 9 -2.00 2 10 -1.33 8 7 5.67 25.00 44.00 10.35 171.200 30461 86 60 60
61 0 - * İ* K N* 0 / 0 7 8 4.33 7 2 6.33 4 3 3.00 2 6 0.00 3 3 2.00 0 0 0.00 23.00 22.00 15.66 166.000 31138 88 61 61
62 18 - BERRA KARATAN 6 / A 6 9 3.00 3 7 0.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 8 7 5.67 26.00 48.00 10.00 162.876 31458 89 62 62
63 397 - ECRİN DİNÇER 6 / A 5 6 3.00 8 1 7.67 6 2 5.33 3 5 1.33 0 0 0.00 3 4 1.67 25.00 18.00 19.00 162.876 31458 89 62 62
64 90 - EYLÜLYA KAR 6 / C 6 9 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 29.00 46.00 13.67 162.210 31716 91 64 64
65 373 - YAVUZ EFE KARŞI 6 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 3 6 1.00 1 7 -1.33 0 7 -2.33 6 7 3.67 24.00 38.00 11.34 154.000 33217 92 65 65
66 166 - İREM ÖZEN İ M 6 / D 6 7 3.67 8 2 7.33 6 2 5.33 2 6 0.00 1 10 -2.33 5 8 2.33 28.00 35.00 16.33 152.076 33449 93 66 66
67 415 - EYLÜL ECE KAVAKLIOĞLU 6 / C 7 7 4.67 7 3 6.00 3 4 1.67 4 4 2.67 1 9 -2.00 4 8 1.33 26.00 35.00 14.34 150.171 33692 95 67 67
68 0 - BERFİN ETİK 6 / 0 6 8 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 5 2.33 1 5 -0.67 2 1 1.67 23.00 29.00 13.33 150.133 33709 96 68 68
69 89 - 6 / D 6 9 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 2 13 -2.33 27.00 48.00 11.01 149.543 33792 97 69 69
70 365 - CEYLİN YEKTANE ÖZCAN 6 / D 7 8 4.33 8 1 7.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 2 11 -1.67 5 10 1.67 26.00 45.00 11.00 145.695 34483 98 70 70
71 388 - YİĞİT ER Dİ L 6 / C 4 10 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 6 -1.00 8 7 5.67 22.00 44.00 7.34 144.495 34652 99 71 71
72 417 - ABDURRAHMAN MIHÇIOĞLU 6 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 25.00 49.00 8.67 137.486 35663 100 72 72
73 246 - MELEK MURAN 6 / A 4 11 0.33 5 5 3.33 1 7 -1.33 3 5 1.33 2 9 -1.00 6 7 3.67 21.00 44.00 6.33 129.200 36964 103 73 73
74 248 - MELİKEAVC OĞLU 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 7 -0.33 2 13 -2.33 6 9 3.00 21.00 53.00 3.34 127.333 37114 104 74 74
75 387 - KUZEY ÇETİNKAYA 6 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 1 1 0.67 0 0 0.00 0 6 -2.00 14.00 29.00 4.34 121.581 37940 105 75 75
76 351 - YUSUF DEMİREL 6 / A 4 11 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 19.00 56.00 0.32 121.524 38095 106 76 76
77 242 - MEHMETYİĞİTYILDIRIM 6 / C 5 10 1.67 6 4 4.67 3 6 1.00 1 9 -2.00 2 12 -2.00 5 10 1.67 22.00 51.00 5.01 117.200 38459 107 77 77
78 336 - VOL KANDEMİRL 6 / C 3 11 -0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 6 1.00 4 11 0.33 4 11 0.33 25.00 48.00 8.99 117.067 38533 108 78 78
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79 347 - YUNUS EMRE ÇETİN 6 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.66 116.476 38711 109 79 79
80 398 - EGEMEN GÜNGÖR 6 / C 4 10 0.67 9 0 9.00 4 4 2.67 1 4 -0.33 1 10 -2.33 3 7 0.67 22.00 35.00 10.35 114.057 38840 110 80 80
81 217 - MASAL PALABIYIK 6 / C 4 10 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 12 -2.00 5 10 1.67 23.00 50.00 6.34 114.019 38887 111 81 81
82 178 - KER* BAYRAM 6 / D 7 8 4.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 111.410 39338 112 82 82
83 340 - YAĞIZ ÇINAR ÇAKIR 6 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.68 108.933 39487 113 83 83
84 63 - A S* N E* L 6 / C 3 12 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 108.895 39509 114 84 84
85 410 - BARANKKUTAY ERKAN 6 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 12 -1.00 2 13 -2.33 21.00 54.00 3.01 103.848 40216 115 85 85
86 0 - *** *L 6 / D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 98.743 40898 119 86 86
87 513 - SILANUR AKBAŞ 6 / B 2 13 -2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 15.00 60.00 -4.99 81.010 42285 121 87 87
88 56 - ERSİN DEMİEEL Z 5 / A 1 13 -3.33 0 10 -3.33 2 6 0.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 11.00 61.00 -9.33 51.771 43182 122 88 88


