
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN Öğretmenim Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.70 9.29 5.60 5.70 3.09 4.68 6.59 2.80 5.65 5.05 3.00 4.05 7.54 5.78 5.62 8.45 8.55 5.60 42.04 32.52 31.20 221.004

Okul Ortalaması 7.24 9.56 4.05 4.48 3.63 3.27 5.80 2.95 4.82 4.24 3.77 2.98 7.40 7.25 4.98 7.25 9.59 4.06 36.41 36.75 24.17 193.992

1 325 - ZEYNEP ATİK 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 19 1 18.67 84.00 6.00 82.00 458.504 - 3 3 1

2 67 - ARDA HOCAOĞLU 8 / C 18 1 17.67 10 0 10.00 8 1 7.67 10 0 10.00 19 1 18.67 16 4 14.67 81.00 7.00 78.68 443.274 - 6 6 2

3 120 - DURU YAPICI 8 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 17 3 16.00 81.00 9.00 78.00 428.889 - 8 8 3

4 225 - TARIK ÖZEN 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 20 0 20.00 15 5 13.33 72.00 18.00 66.00 399.244 - 17 17 4

5 386 - ZEYNEPZÜMRA SABUNCU 8 / C 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 2 3.33 12 2 11.33 17 3 16.00 65.00 14.00 60.33 371.600 - 29 29 5

6 172 - MEHMET KAĞAN SUBAŞI 8 / C 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 14 2 13.33 15 5 13.33 67.00 19.00 60.66 355.778 - 36 36 6

7 170 - İSMAİL ENES TÜRKAY 8 / B 13 6 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 1 0 1.00 14 2 13.33 14 6 12.00 61.00 15.00 56.00 344.430 - 42 42 7

8 133 - ECRİN DANYILDIZ 8 / C 16 4 14.67 8 1 7.67 8 2 7.33 3 7 0.67 12 0 12.00 12 6 10.00 59.00 20.00 52.34 340.519 - 46 46 8

9 277 - YAREN KORKMAZ 8 / C 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 15 3 14.00 12 7 9.67 64.00 22.00 56.67 338.044 - 48 48 9

10 150 - ESLEM DÖNMEZ 8 / A 12 7 9.67 7 2 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 15 2 14.33 11 6 9.00 60.00 22.00 52.66 324.681 - 54 54 10

11 359 - TUANA DARİN GÖZEN 8 / A 13 4 11.67 8 1 7.67 10 0 10.00 6 2 5.33 9 5 7.33 13 5 11.33 59.00 17.00 53.33 313.807 - 63 63 11

12 4 - AYŞEGÜL ÖZDİŞ 8 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 11 2 10.33 12 4 10.67 56.00 21.00 49.00 304.459 - 67 67 12

13 29 - ALPAY ÇOLAKOĞLU 8 / C 10 10 6.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 6 12.00 12 8 9.33 62.00 28.00 52.67 302.474 - 69 69 13

14 281 - YASEMİN EREN 8 / C 10 10 6.67 7 2 6.33 9 1 8.67 4 5 2.33 15 2 14.33 10 8 7.33 55.00 28.00 45.66 293.556 - 75 75 14

15 275 - YAĞMUR ECE ZENGİN 8 / B 11 7 8.67 5 4 3.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 54.00 13.00 49.68 289.200 - 77 77 15

16 265 - HİKMET KARABIYIK 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 2 16.33 14 6 12.00 31.00 8.00 28.33 267.881 - 101 101 16

17 0 - NAİL SEZER 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 7 1 6.67 0 0 0.00 14 1 13.67 10 9 7.00 43.00 29.00 33.34 264.948 - 104 104 17

18 376 - SAHRA ÜSTKOÇ 8 / A 10 9 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 7 3 6.00 10 7 7.67 53.00 22.00 45.68 259.541 - 109 109 18

19 174 - MELİS ARSLAN 8 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 7 4.67 12 7 9.67 54.00 29.00 44.35 259.081 - 111 111 19

20 145 - ENES YAVAŞ 8 / A 9 9 6.00 6 2 5.33 8 2 7.33 6 3 5.00 7 3 6.00 11 6 9.00 47.00 25.00 38.66 250.607 - 128 128 20

21 393 - BİLGİN BALCI 8 / C 8 12 4.00 6 1 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 4 7.67 11 9 8.00 47.00 33.00 36.01 240.770 - 137 137 21

22 270 - UTKU AYKAN 8 / C 7 9 4.00 6 2 5.33 5 3 4.00 10 0 10.00 9 3 8.00 8 4 6.67 45.00 21.00 38.00 239.274 - 139 139 22
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23 149 - ESLEM BULUT 8 / C 10 8 7.33 5 3 4.00 10 0 10.00 2 6 0.00 9 6 7.00 9 10 5.67 45.00 33.00 34.00 239.259 - 140 140 23

24 135 - ECRİN TOPUZ 8 / C 9 8 6.33 3 3 2.00 8 1 7.67 4 1 3.67 5 1 4.67 9 5 7.33 38.00 19.00 31.67 228.385 - 154 154 24

25 54 - ARDA ÇAKICIOĞLU 8 / 0 9 10 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 8 6.33 8 11 4.33 49.00 36.00 37.00 227.393 - 159 159 25

26 379 - AHMET YAKAR 8 / C 8 12 4.00 2 3 1.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 4 6.67 9 9 6.00 44.00 31.00 33.67 223.970 - 163 163 26

27 405 - MELİH ÖZDİNÇ 8 / A 8 11 4.33 5 3 4.00 7 3 6.00 5 3 4.00 6 4 4.67 10 8 7.33 41.00 32.00 30.33 217.511 - 174 174 27

28 20265 - HİKMET KA *BIYIK 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 9.00 38.01 209.644 - 185 185 28

29 282 - YASİN ÖNAV 8 / B 10 9 7.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 11 8 8.33 5 15 0.00 40.00 48.00 23.99 203.674 - 194 194 29

30 216 - RABİA BAŞTÜRK 8 / B 10 8 7.33 3 2 2.33 3 7 0.67 6 4 4.67 9 3 8.00 0 2 -0.67 31.00 26.00 22.33 198.237 - 206 206 30

31 223 - SÜMEYYE YILDIRIM 8 / B 9 11 5.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 13 1.67 7 13 2.67 44.00 45.00 29.00 185.941 - 224 224 31

32 0 - AHMET AŞIK 8 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 15 0.00 10 10 6.67 41.00 49.00 24.67 183.970 - 229 229 32

33 139 - ELİF TAŞDEMİR 8 / B 6 12 2.00 5 2 4.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 5 2 4.33 7 6 5.00 30.00 26.00 21.33 181.956 - 232 232 33

34 371 - DERİN DİKMEN 8 / A 5 13 0.67 7 0 7.00 8 1 7.67 6 2 5.33 6 6 4.00 5 7 2.67 37.00 29.00 27.34 173.126 - 245 245 34

35 218 - RECEP KAAN ACAR 8 / A 7 10 3.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 7 10 3.67 6 11 2.33 33.00 48.00 17.01 168.178 - 249 249 35

36 109 - DİDEM AHKEMOĞLU 8 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 9 3 8.00 5 15 0.00 33.00 49.00 16.66 166.148 - 253 253 36

37 273 - YAĞMUR COŞKUN 8 / C 6 14 1.33 4 4 2.67 5 5 3.33 4 5 2.33 8 8 5.33 3 8 0.33 30.00 44.00 15.32 153.763 - 265 265 37

38 361 - SENAYARENNURCANYİĞİT 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 4 11 0.33 8 12 4.00 35.00 50.00 18.33 152.311 - 266 266 38

39 80 - BERAT ESENTÜRK 8 / A 6 11 2.33 1 8 -1.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 10 2.67 6 11 2.33 28.00 51.00 11.00 148.874 - 270 270 39

40 327 - KADİR ARSLAN ÇETİN 8 / B 2 7 -0.33 3 4 1.67 10 0 10.00 6 4 4.67 9 8 6.33 3 15 -2.00 33.00 38.00 20.34 147.911 - 272 272 40

41 341 - SAMET ÇINARCI 8 / B 6 14 1.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 34.00 56.00 15.34 146.415 - 275 275 41

42 171 - KEREM KISABACAK 8 / C 7 6 5.00 4 1 3.67 10 0 10.00 6 3 5.00 0 5 -1.67 1 5 -0.67 28.00 20.00 21.33 143.422 - 277 277 42

43 194 - NİHAN ÖZCAN 8 / A 5 15 0.00 2 7 -0.33 10 0 10.00 9 1 8.67 4 10 0.67 5 12 1.00 35.00 45.00 20.01 137.067 - 285 285 43

44 228 - TUNAHAN ŞEN 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 136.519 - 286 286 44

45 176 - MERT CEYHAN 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 28.00 62.00 7.34 134.607 - 291 291 45



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN Öğretmenim Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.70 9.29 5.60 5.70 3.09 4.68 6.59 2.80 5.65 5.05 3.00 4.05 7.54 5.78 5.62 8.45 8.55 5.60 42.04 32.52 31.20 221.004

Okul Ortalaması 7.24 9.56 4.05 4.48 3.63 3.27 5.80 2.95 4.82 4.24 3.77 2.98 7.40 7.25 4.98 7.25 9.59 4.06 36.41 36.75 24.17 193.992

46 21 - RÜYA BAŞARAN 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 10 8 7.33 10.00 13.00 5.66 133.541 - 295 295 46

47 323 - YUSUF EMRE PAZAP 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 6 11 2.33 7 12 3.00 25.00 59.00 5.32 133.037 - 296 296 47

48 138 - ELANUR GEZER 8 / C 7 10 3.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 11 -0.67 7 13 2.67 24.00 57.00 5.01 132.622 - 297 297 48

49 35 - AHMET KEREM NEŞE 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 6 12 2.00 4 16 -1.33 28.00 60.00 8.01 132.622 - 297 297 48

50 136 - EGEHAN ÇAPRAZ 8 / A 7 12 3.00 5 3 4.00 1 0 1.00 8 2 7.33 3 8 0.33 2 9 -1.00 26.00 34.00 14.66 132.074 - 300 300 50

51 183 - MİRAÇ EREN BABAYAKA 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 9 11 5.33 14.00 26.00 5.33 131.585 - 301 301 51

52 198 - NURSENA KAVAL 8 / C 7 13 2.67 4 5 2.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 4 11 0.33 4 11 0.33 27.00 50.00 10.33 130.104 - 304 304 52

53 268 - UMUT AKGÜN 8 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 128.637 - 306 306 53

54 157 - GÖRKEMETİK 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 6 9 3.00 11.00 19.00 4.67 127.674 - 308 308 54

55 271 - UTKU TÜRKER BAYAT 8 / C 4 15 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 10 10 6.67 26.00 63.00 5.00 126.696 - 309 309 55

56 319 - YUNUS EMRE KOÇ 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 9 11 5.33 2 18 -4.00 27.00 63.00 6.00 126.667 - 310 310 56

57 154 - EYMEN ÖZBAYRAKTAR 8 / B 1 6 -1.00 8 2 7.33 5 2 4.33 1 5 -0.67 0 0 0.00 4 4 2.67 19.00 19.00 12.66 126.178 - 311 311 57

58 402 - EMRE KOCABAŞ 8 / C 8 11 4.33 2 6 0.00 4 6 2.00 2 6 0.00 4 15 -1.00 5 14 0.33 25.00 58.00 5.66 124.652 - 314 314 58

59 226 - TUANA * DIN 8 / A 4 14 -0.67 6 4 4.67 8 1 7.67 0 0 0.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 29.00 48.00 13.00 122.193 - 319 319 59

60 98 - CEREN EKİCİ 8 / B 3 12 -1.00 4 1 3.67 3 5 1.33 3 2 2.33 3 4 1.67 4 9 1.00 20.00 33.00 9.00 120.756 - 321 321 60

61 289 - ELİF ECRİN GÖKERLER 8 / C 6 12 2.00 6 2 5.33 4 5 2.33 0 10 -3.33 3 6 1.00 3 12 -1.00 22.00 47.00 6.33 118.267 - 324 324 61

62 272 - YAĞIZ TOKAÇ 8 / B 5 11 1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 8 12 4.00 1 12 -3.00 21.00 58.00 1.66 112.815 - 331 331 62

63 221 - SADIK KAYA GÖKER 0 / 0 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 24.00 66.00 2.00 108.874 - 335 335 63

64 147 - EREN BOSTANCI 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 7 -1.33 6 14 1.33 3 17 -2.67 20.00 68.00 -2.67 101.956 - 344 344 64

65 153 - EYLÜL GÜNGÖR 8 / B 4 11 0.33 1 4 -0.33 6 4 4.67 3 6 1.00 3 8 0.33 2 11 -1.67 19.00 44.00 4.33 101.926 - 345 345 65

66 83 - MİRAÇ EREN *ABAYAKA M 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 37.00 0.67 100.993 - 347 347 66

67 58 - ŞEYMA HAKKI 7 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 10.00 30.00 0.00 100.000 - 348 348 67

68 148 - EREN ÜNLÜ 8 / C 5 14 0.33 3 6 1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 12 1.00 22.00 58.00 2.67 99.511 - 349 349 68
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69 104 - DAVUT BERAT MİNAZ 8 / C 2 18 -4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 27.00 63.00 5.99 97.007 - 355 355 69

70 173 - MELEK GÖKTŞ 8 / B 3 16 -2.33 1 3 0.00 5 5 3.33 9 1 8.67 1 2 0.33 3 14 -1.67 22.00 41.00 8.33 96.030 - 357 357 70

71 81 - BERK KAHVEÇİOĞLU 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 13 0.67 3 14 -1.67 24.00 60.00 4.01 91.141 - 359 359 71

72 161 - IŞILAY SERİN 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 7 -1.33 2 10 -1.33 3.00 17.00 -2.66 84.237 - 363 363 72

73 207 - OSMAN BAYAT 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 8 -2.67 3 13 -1.33 4 16 -1.33 16.00 67.00 -6.33 80.267 - 365 365 73

74 6 - ARDA BAKAL 8 / C 3 16 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 18.00 70.00 -5.32 69.941 - 367 367 74

75 411 - HİRANUR ÇAPTIK 7 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 15 -3.00 2 18 -4.00 4.00 33.00 -7.00 58.519 - 368 368 75


