
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN Öğretmenim Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.83 8.79 6.90 4.75 4.50 3.25 6.50 2.88 5.54 4.60 3.74 3.36 8.94 7.66 6.39 9.48 8.57 6.63 44.11 36.14 32.06 235.995

Okul Ortalaması 10.48 8.17 7.75 4.81 4.44 3.33 6.78 2.62 5.91 4.70 3.68 3.48 9.35 6.65 7.14 8.92 8.05 6.24 45.05 33.61 33.84 244.041

1 112 - DORUK ALP ATABEY 7 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 19 1 18.67 81.00 9.00 78.00 446.667 - 6 6 1

2 308 - ECE BERRAK DAL 7 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 17 2 16.33 80.00 9.00 77.00 440.741 - 8 8 2

3 205 - TALHA ÇORBACIOĞLU 7 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 17 3 16.00 79.00 11.00 75.34 424.948 - 14 14 3

4 269 - YUSUF AŞAK 7 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 18 2 17.33 17 3 16.00 73.00 17.00 67.34 401.230 - 24 24 4

5 241 - DORUK BALABAN 7 / A 15 3 14.00 4 5 2.33 9 1 8.67 10 0 10.00 15 3 14.00 18 2 17.33 71.00 14.00 66.33 399.733 - 27 27 5

6 192 - BERRA KAAPAZOĞLU 7 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 16 2 15.33 15 4 13.67 72.00 15.00 67.01 393.363 - 32 32 6

7 180 - ILGIM ÜSTÜNER 7 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 15 3 14.00 15 5 13.33 71.00 17.00 65.34 389.378 - 34 34 7

8 196 - DEFNE KARATAŞ 7 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 6 12.00 15 4 13.67 74.00 15.00 69.01 381.526 - 39 39 8

9 32200 - MERVE ERGÖL 7 / A 16 4 14.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 18 2 17.33 13 7 10.67 68.00 22.00 60.66 379.511 - 40 40 9

10 392 - MUSTAFA ÜÇER 7 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 15 5 13.33 73.00 17.00 67.33 377.526 - 42 42 10

11 215 - EZGİ ÜSTKOYUNCU 7 / B 15 4 13.67 3 2 2.33 10 0 10.00 9 1 8.67 12 2 11.33 16 3 15.00 65.00 12.00 61.00 368.148 - 51 51 11

12 97 - ALPEREN ERDEN 7 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 16 2 15.33 15 5 13.33 70.00 18.00 64.00 363.659 - 53 53 12

13 329 - MİNEL ÇAKIR 7 / C 15 5 13.33 4 5 2.33 10 0 10.00 6 3 5.00 17 2 16.33 12 6 10.00 64.00 21.00 56.99 360.696 - 54 54 13

14 169 - EYLÜL AKKAYA 7 / A 16 4 14.67 4 6 2.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 12 8 9.33 67.00 23.00 59.34 359.778 - 56 56 14

15 237 - AHMET DORUK GÜVEN 7 / C 15 5 13.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 13 5 11.33 16 4 14.67 63.00 24.00 55.00 356.281 - 60 60 15

16 255 - MUHAMMED HAMZA ÖZTÜRK7 / C 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 2 4.33 16 3 15.00 13 6 11.00 64.00 20.00 57.33 349.378 - 64 64 16

17 360 - SEMİH SAMİ CANYİĞİT 7 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 1 6.67 13 6 11.00 15 4 13.67 65.00 20.00 58.34 344.963 - 68 68 17

18 416 - ECRİN NAZ TOPAL 7 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 0 4.00 13 7 10.67 12 8 9.33 62.00 21.00 55.00 337.037 - 72 72 18

19 316 - ECRİ KARAMAN 7 / B 11 8 8.33 5 3 4.00 7 2 6.33 7 1 6.67 14 5 12.33 16 4 14.67 60.00 23.00 52.33 334.548 - 75 75 19

20 187 - ELİF AKBIYIK 7 / A 14 6 12.00 5 5 3.33 10 0 10.00 9 1 8.67 15 4 13.67 11 9 8.00 64.00 25.00 55.67 332.119 - 79 79 20

21 423 - MESUT ONAT 7 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 11 6 9.00 12 6 10.00 65.00 20.00 58.33 330.104 - 85 85 21

22 197 - DENİZALP ÖZCN 7 / C 10 8 7.33 7 2 6.33 5 3 4.00 7 3 6.00 14 2 13.33 15 3 14.00 58.00 21.00 50.99 329.585 - 86 86 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN Öğretmenim Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.83 8.79 6.90 4.75 4.50 3.25 6.50 2.88 5.54 4.60 3.74 3.36 8.94 7.66 6.39 9.48 8.57 6.63 44.11 36.14 32.06 235.995

Okul Ortalaması 10.48 8.17 7.75 4.81 4.44 3.33 6.78 2.62 5.91 4.70 3.68 3.48 9.35 6.65 7.14 8.92 8.05 6.24 45.05 33.61 33.84 244.041

23 99 - ARDA EMİR YATAK 7 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 16 4 14.67 12 7 9.67 62.00 27.00 53.01 328.178 - 87 87 23

24 47 - ALPEREN POLAT 7 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 9 0 9.00 7 2 6.33 11 9 8.00 12 8 9.33 62.00 26.00 53.33 321.230 - 91 91 24

25 0 - TUĞÇE SOYTÜRK 7 / B 15 5 13.33 5 3 4.00 7 2 6.33 5 3 4.00 14 3 13.00 10 9 7.00 56.00 25.00 47.66 318.741 - 95 95 25

26 235 - SERHAT AY 7 / B 9 4 7.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 1 4.67 15 5 13.33 13 7 10.67 57.00 22.00 49.67 314.341 - 100 100 26

27 213 - ERDEM ULUSOY 7 / B 12 5 10.33 9 0 9.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 3 10.00 11 7 8.67 62.00 16.00 56.67 312.844 - 102 102 27

28 50 - ENES UTLU 7 / C 13 6 11.00 5 5 3.33 9 1 8.67 1 8 -1.67 12 5 10.33 14 6 12.00 54.00 31.00 43.66 312.815 - 103 103 28

29 409 - EMRE ÖZKAN 7 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 13 7 10.67 12 8 9.33 62.00 28.00 52.67 308.385 - 111 111 29

30 231 - ŞEYMA ASEL K LIÇ 7 / B 16 4 14.67 6 1 5.67 10 0 10.00 8 1 7.67 8 7 5.67 11 7 8.67 59.00 20.00 52.35 306.489 - 114 114 30

31 418 - EMİR BURK A Ş 7 / B 7 6 5.00 7 2 6.33 8 2 7.33 3 2 2.33 14 4 12.67 14 5 12.33 53.00 21.00 45.99 301.467 - 120 120 31

32 190 - ARDA AKYOL 7 / A 13 4 11.67 6 3 5.00 7 1 6.67 7 3 6.00 11 7 8.67 11 8 8.33 55.00 26.00 46.34 296.074 - 127 127 32

33 11 - İSA MERT TEKİNARSLAN 7 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 4 6.67 13 4 11.67 58.00 21.00 51.01 292.637 - 131 131 33

34 10 - ELİFRANA KILIÇ 7 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 7 2 6.33 6 0 6.00 8 5 6.33 13 4 11.67 53.00 21.00 46.00 291.126 - 134 134 34

35 420 - ASYA ÇELİK 7 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 10 0 10.00 6 3 5.00 16 1 15.67 8 10 4.67 55.00 29.00 45.34 287.215 - 137 137 35

36 93 - DAMLA ALP 7 / B 15 5 13.33 5 4 3.67 9 1 8.67 0 0 0.00 2 4 0.67 14 6 12.00 45.00 20.00 38.34 272.356 - 153 153 36

37 224 - MUHAMMET EMİN KUL 7 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 14 4 12.67 7 13 2.67 52.00 33.00 41.01 270.400 - 156 156 37

38 115 - EDANAZ ANKARA 7 / C 10 9 7.00 3 7 0.67 6 3 5.00 7 3 6.00 14 4 12.67 9 11 5.33 49.00 37.00 36.67 265.437 - 161 161 38

39 297 - ERAY KOÇ 7 / D 10 9 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 14 6 12.00 10 10 6.67 48.00 41.00 34.34 264.963 - 162 162 39

40 33100 - SERDAR ÖZCAN 7 / D 7 6 5.00 4 5 2.33 7 1 6.67 0 2 -0.67 12 2 11.33 10 4 8.67 40.00 20.00 33.33 260.489 - 171 171 40

41 110 - BORA BARLAS DİRİK 7 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 12 5 10.33 9 10 5.67 50.00 36.00 38.01 257.067 - 175 175 41

42 206 - DURU TUANA KİBRİT 7 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 9 4.00 10 9 7.00 49.00 36.00 36.99 245.156 - 186 186 42

43 201 - GÖKÇE DAĞISTANLI 7 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 2 5.33 11 6 9.00 7 12 3.00 48.00 35.00 36.32 244.163 - 188 188 43

44 390 - AYŞE ECE ERDEM 7 / C 12 8 9.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 7 6.67 8 11 4.33 45.00 40.00 31.66 237.259 - 197 197 44

45 199 - DORUK AKKAYA 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 6 11.00 13 5 11.33 26.00 11.00 22.33 232.326 - 205 205 45
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46 184 - ALİ ESAT KİREZLİ 7 / B 6 14 1.33 5 2 4.33 6 2 5.33 5 2 4.33 12 5 10.33 9 8 6.33 43.00 33.00 31.98 227.333 - 212 212 46

47 188 - İLKER ALTUNCU 7 / C 11 8 8.33 4 5 2.33 7 1 6.67 3 4 1.67 10 8 7.33 6 10 2.67 41.00 36.00 29.00 224.430 - 216 216 47

48 414 - İREMSU DELİBAL 7 / A 16 4 14.67 6 3 5.00 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 8.00 38.34 222.000 - 217 217 48

49 193 - SEFA KUŞÇUOĞLU 7 / A 9 10 5.67 5 4 3.67 8 2 7.33 5 4 3.67 7 7 4.67 9 10 5.67 43.00 37.00 30.68 216.607 - 224 224 49

50 230 - PELİN PÜSKÜLLÜ 7 / B 12 8 9.33 4 6 2.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 9 11 5.33 7 12 3.00 41.00 46.00 25.66 216.504 - 225 225 50

51 339 - ZEYNEP BİRGÜL 7 / C 8 11 4.33 3 6 1.00 6 4 4.67 2 6 0.00 11 6 9.00 7 12 3.00 37.00 45.00 22.00 205.170 - 238 238 51

52 222 - ILGINSEVİM 7 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 3 4 1.67 0 0 0.00 7 12 3.00 7 7 4.67 32.00 38.00 19.34 198.296 - 245 245 52

53 10 - AYBERK AVCI 7 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 11 9 8.00 8 12 4.00 41.00 49.00 24.66 195.778 - 253 253 53

54 358 - FATİH ERTOP 7 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 8 1 7.67 3 7 0.67 5 11 1.33 9 11 5.33 38.00 46.00 22.67 194.296 - 255 255 54

55 348 - NACİ SELVİ 7 / D 11 9 8.00 3 7 0.67 6 4 4.67 1 6 -1.00 5 15 0.00 10 10 6.67 36.00 51.00 19.01 193.363 - 256 256 55

56 243 - EFE AKINCI 7 / C 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 14.00 30.34 192.370 - 257 257 56

57 321 - MEHMETBERATDEN* 7 / C 9 11 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 4 11 0.33 9 8 6.33 39.00 42.00 24.99 190.311 - 260 260 57

58 344 - MEHMET EYYÜP ÇELİK 7 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 8 8 5.33 8 12 4.00 37.00 49.00 20.67 183.956 - 264 264 58

59 0 - DORU KAKKAYA 7 / A 12 8 9.33 4 3 3.00 8 2 7.33 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 16.00 24.66 178.000 - 270 270 59

60 318 - KIVANÇ YÜKSEL DUMAN 7 / D 11 9 8.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 36.00 54.00 18.00 174.089 - 276 276 60

61 23 - AYÇA ARABACI 7 / D 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 15 0.00 7 13 2.67 42.00 48.00 26.01 174.089 - 276 276 60

62 411 - HİRANUR ÇAPTIK 7 / C 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 20.00 23.33 170.119 - 285 285 62

63 181 - ONUR DÖNMEZ 7 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 9 7 6.67 4 16 -1.33 34.00 52.00 16.67 166.207 - 289 289 63

64 211 - ECE KURT 7 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 35.00 55.00 16.66 166.148 - 290 290 64

65 244 - ELANUR UĞURTAN 7 / C 10 8 7.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 6 1.00 2 16 -3.33 7 13 2.67 32.00 53.00 14.34 150.889 - 306 306 65

66 227 - * * * KN E K İ 7 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 27.00 13.00 150.370 - 308 308 66

67 234 - UTKU ÇOLAK ĞLU 7 / B 5 13 0.67 3 5 1.33 3 5 1.33 4 5 2.33 5 11 1.33 8 9 5.00 28.00 48.00 11.99 148.874 - 310 310 67

68 374 - ÖMER KATIRCI 7 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 5 15 0.00 28.00 62.00 7.33 146.415 - 313 313 68
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Genel Ortalama 9.83 8.79 6.90 4.75 4.50 3.25 6.50 2.88 5.54 4.60 3.74 3.36 8.94 7.66 6.39 9.48 8.57 6.63 44.11 36.14 32.06 235.995

Okul Ortalaması 10.48 8.17 7.75 4.81 4.44 3.33 6.78 2.62 5.91 4.70 3.68 3.48 9.35 6.65 7.14 8.92 8.05 6.24 45.05 33.61 33.84 244.041

69 107 - BNNU ECRİN BOZAT 7 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 29.00 10.33 146.415 - 313 313 68

70 377 - KEREM ÇOBAN 7 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 2 -0.67 10 9 7.00 5 15 0.00 25.00 56.00 6.33 146.400 - 315 315 70

71 28 - HASAN YİĞİT SUNAL 7 / B 4 16 -1.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 9 10 5.67 7 13 2.67 27.00 61.00 6.68 141.052 - 318 318 71

72 317 - ELİF ERVA KESKİN 7 / D 7 11 3.33 3 6 1.00 4 5 2.33 1 4 -0.33 7 11 3.33 4 14 -0.67 26.00 51.00 8.99 139.941 - 320 320 72

73 253 - KADRİ ÇELİK 7 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 33.00 6.01 138.548 - 322 322 73

74 385 - EGE SOLAK 7 / D 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 5 15 0.00 6 14 1.33 28.00 60.00 7.99 136.993 - 325 325 74

75 313 - KAAN GÜZELANKARA 7 / D 10 10 6.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 29.00 61.00 8.67 136.578 - 326 326 75

76 312 - BURAK ERTÜRK 7 / D 8 12 4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 7 9 4.00 3 17 -2.67 25.00 51.00 7.99 135.526 - 328 328 76

77 40 - ELA EDİZ 7 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 4 15 -1.00 29.00 60.00 9.01 132.637 - 329 329 77

78 0 - *Öİ *N L K E *E 7 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 4.00 6 14 1.33 14.00 26.00 5.33 131.585 - 330 330 78

79 0 - BENNU ECRİN BOZAT 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 4 16 -1.33 13.00 27.00 4.00 123.704 - 335 335 79

80 334 - SUDE NUR KILIÇ 7 / D 8 12 4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 37.00 0.66 118.756 - 340 340 80

81 403 - NEHİR AY 7 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 25.00 65.00 3.34 116.815 - 342 342 81

82 239 - BEDİRHAN AKIN 7 / D 8 10 4.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 4 16 -1.33 2 16 -3.33 24.00 59.00 4.35 106.489 - 349 349 82

83 58 - ŞEYMA HAKKI 0 / 0 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 35.00 3.34 104.948 - 350 350 83

84 60 - AHMET HAKKI 7 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 104.919 - 352 352 84

85 19 - NURGÜL ŞIVGIN 7 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 97.037 - 356 356 85

86 337 - ELİF NİSA KURT 7 / D 4 15 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 23.00 66.00 1.00 97.037 - 356 356 85

87 352 - YİĞİTDEMİREL 7 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 24.00 66.00 1.99 96.993 - 358 358 87

88 7 - ENES DAĞD NN 7 / D 3 15 -2.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 33.00 3.01 95.570 - 359 359 88


