
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN Öğretmenim Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.44 5.65 6.56 5.25 4.09 3.88 4.24 4.80 2.64 3.96 4.52 2.46 6.46 6.56 4.27 5.55 7.63 3.01 33.90 33.26 22.81 222.604

Okul Ortalaması 7.66 5.83 5.71 4.42 4.32 2.98 3.63 4.53 2.12 3.62 4.23 2.21 5.69 6.94 3.37 5.18 7.84 2.56 30.20 33.71 18.96 202.875

1 264 - MUSTAFA EMRE ATAK 6 / D 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 13 2 12.33 13 2 12.33 67.00 8.00 64.32 432.756 - 7 7 1

2 395 - ESLEM ZÜNGÜR 6 / B 15 0 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 11 4 9.67 10 5 8.33 61.00 14.00 56.34 395.319 - 13 13 2

3 301 - SARYA SUNA AKA 6 / A 14 0 14.00 10 0 10.00 7 2 6.33 9 1 8.67 8 3 7.00 12 1 11.67 60.00 7.00 57.67 395.170 - 14 14 3

4 126 - HİLAL ECRİN BULUT 6 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 4 7.67 11 4 9.67 60.00 13.00 55.68 372.963 - 23 23 4

5 130 - HÜSEYİN ÖZ 6 / A 9 5 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 11 4 9.67 12 3 11.00 57.00 17.00 51.34 355.812 - 27 27 5

6 363 - KUTAY İMAMOĞLU 6 / B 15 0 15.00 8 2 7.33 5 3 4.00 3 1 2.67 9 1 8.67 6 3 5.00 46.00 10.00 42.67 347.269 - 30 30 6

7 44 - ELİF BEYZA KARA 6 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 3 8.00 8 7 5.67 55.00 17.00 49.33 339.995 - 36 36 7

8 1 - ADAR DAĞ 6 / A 11 4 9.67 8 1 7.67 4 1 3.67 0 0 0.00 9 3 8.00 10 5 8.33 42.00 14.00 37.34 322.232 - 48 48 8

9 38 - MEDİNE ÖZDEEM İR 6 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 11 2 10.33 8 7 5.67 51.00 22.00 43.67 312.351 - 57 57 9

10 159 - İREM EZGİ GEZER 6 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 5 8.33 8 7 5.67 50.00 25.00 41.66 305.072 - 61 61 10

11 381 - NUR BEREN UYSAL 6 / C 10 5 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 7 3 6.00 9 6 7.00 9 6 7.00 44.00 31.00 33.66 293.220 - 70 70 11

12 366 - EMRE KURT 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 8 1 7.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 7 5.67 48.00 21.00 41.02 289.230 - 76 76 12

13 41 - EGE KAAN AYDIN 6 / B 10 4 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 1 0 1.00 12 3 11.00 5 10 1.67 41.00 24.00 33.01 285.901 - 80 80 13

14 261 - MURAT ŞAHİN 6 / B 11 4 9.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 9 6 7.00 8 7 5.67 40.00 35.00 28.34 285.402 - 81 81 14

15 46 - ELİFNUR AVCI 6 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 5 7.33 8 7 5.67 47.00 27.00 38.00 284.691 - 82 82 15

16 311 - VOLKAN YALÇIN 6 / D 13 2 12.33 6 4 4.67 0 0 0.00 9 1 8.67 8 7 5.67 5 10 1.67 41.00 24.00 33.01 275.180 - 89 89 16

17 373 - YAVUZE FEKARŞI 6 / A 9 5 7.33 6 3 5.00 2 6 0.00 3 4 1.67 8 6 6.00 9 6 7.00 37.00 30.00 27.00 270.514 - 94 94 17

18 324 - SİMAY TUANA UYGUN 6 / A 8 7 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 9 6 7.00 8 7 5.67 44.00 31.00 33.67 267.620 - 96 96 18

19 27 - DEVRAN BATIN ŞIVGIN 6 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 9 5 7.33 5 10 1.67 40.00 34.00 28.66 253.714 - 116 116 19

20 217 - MASAL *LABIYIK 6 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 9 3.00 8 7 5.67 41.00 34.00 29.67 253.091 - 117 117 20

21 8 - RÜMEYSA BODURLAR 6 / D 11 4 9.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 10 2 9.33 1 3 0.00 31.00 30.00 21.00 253.086 - 118 118 21

22 382 - YİĞİTTUNATUNÇEL 6 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 7 4.67 6 9 3.00 39.00 35.00 27.34 251.822 - 124 124 22
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23 155 - İBRAHİM TALHA OVALI 6 / D 9 4 7.67 2 4 0.67 3 6 1.00 6 4 4.67 10 2 9.33 4 9 1.00 34.00 29.00 24.34 251.615 - 125 125 23

24 103 - HASA N *AŞ ŞAHİN 6 / D 8 6 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 8 7 5.67 8 6 6.00 35.00 28.00 25.67 251.467 - 126 126 24

25 1 - T * * N İ* 6 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 3 4.00 8 5 6.33 4 10 0.67 39.00 31.00 28.67 249.491 - 128 128 25

26 90 - EYLÜL YAKAR 6 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 6 9 3.00 8 7 5.67 42.00 33.00 31.00 246.523 - 131 131 26

27 34 - ECRIN YAĞMU CEYLAN 6 / D 12 3 11.00 5 5 3.33 0 0 0.00 6 4 4.67 9 6 7.00 1 7 -1.33 33.00 25.00 24.67 243.565 - 132 132 27

28 38800 - YİĞİT ERDİL 6 / C 10 5 8.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 8 7 5.67 6 9 3.00 34.00 41.00 20.33 239.254 - 137 137 28

29 16 - ELİF KİRİŞCİ 6 / C 10 1 9.67 4 1 3.67 4 1 3.67 4 5 2.33 4 4 2.67 5 5 3.33 31.00 17.00 25.34 238.138 - 138 138 29

30 99 - EYMEN ZENGİN 6 / D 8 5 6.33 4 5 2.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 6 6 4.00 7 4 5.67 32.00 33.00 21.00 233.827 - 145 145 30

31 394 - DURU VARDARBAŞI 6 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 8 7 5.67 7 8 4.33 39.00 36.00 26.99 231.980 - 149 149 31

32 246 - MELEK MURAN 6 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 4 5 2.33 7 3 6.00 5 8 2.33 8 6 6.00 37.00 34.00 25.66 227.891 - 152 152 32

33 285 - NEHİR BİRCAN 6 / D 10 5 8.33 4 6 2.00 1 3 0.00 2 8 -0.67 1 6 -1.00 10 5 8.33 28.00 33.00 16.99 225.704 - 156 156 33

34 59 - ESAD EREN DUYMAZ 6 / D 8 7 5.67 4 6 2.00 2 3 1.00 2 1 1.67 7 7 4.67 6 5 4.33 29.00 29.00 19.34 222.830 - 160 160 34

35 362 - HİLAL BİÇER 6 / C 11 4 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 9 3.00 4 11 0.33 38.00 37.00 25.67 221.486 - 162 162 35

36 387 - KUZEYÇETİNKAYA 6 / A 11 3 10.00 5 5 3.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 4 11 0.33 7 8 4.33 28.00 34.00 16.66 218.795 - 165 165 36

37 66 - ESMA ŞEN 6 / D 8 5 6.33 0 0 0.00 5 4 3.67 8 1 7.67 9 5 7.33 1 6 -1.00 31.00 21.00 24.00 216.830 - 168 168 37

38 87 - EYLÜL ÖKTEMER 6 / B 10 5 8.33 4 5 2.33 5 4 3.67 4 3 3.00 3 5 1.33 5 5 3.33 31.00 27.00 21.99 215.970 - 170 170 38

39 95 - FARUK TOPALOĞLU 6 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 2 3 1.00 7 1 6.67 6 9 3.00 6 9 3.00 37.00 31.00 26.67 214.430 - 174 174 39

40 3 - NEHİR*V AÇINAR 6 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 9 1 8.67 9 5 7.33 6 9 3.00 36.00 38.00 23.34 211.615 - 177 177 40

41 92 - EYÜP Y AKAR 6 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 14.00 26.34 201.101 - 191 191 41

42 55 - ERAY AYDINBURUN 6 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 4 4 2.67 0 4 -1.33 7 8 4.33 2 3 1.00 28.00 29.00 18.34 197.788 - 196 196 42

43 384 - ERVA ALTAN 6 / D 9 4 7.67 5 3 4.00 5 2 4.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 28.00 29.00 18.33 195.654 - 199 199 43

44 342 - YAĞIZ UZ 6 / D 9 5 7.33 0 0 0.00 4 6 2.00 6 3 5.00 2 10 -1.33 7 8 4.33 28.00 32.00 17.33 191.990 - 204 204 44

45 251 - MELİS ŞAHİN 6 / C 8 7 5.67 4 6 2.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 7 4 5.67 3 9 0.00 22.00 29.00 12.34 191.081 - 205 205 45
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46 50000 - ALİ SAMET DÜĞME 6 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 8 7 5.67 1 14 -3.67 30.00 45.00 15.00 188.538 - 213 213 46

47 383 - AYLİN ECE DOĞRAMACI 6 / A 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 2 1.33 1 1 0.67 5 8 2.33 30.00 24.00 22.00 188.252 - 214 214 47

48 278 - MUSTAFA NERGİZ 6 / C 9 6 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 29.00 46.00 13.67 186.568 - 217 217 48

49 397 - ECRİN DİNÇER 6 / A 8 4 6.67 9 1 8.67 1 0 1.00 3 1 2.67 0 0 0.00 5 10 1.67 26.00 16.00 20.68 184.178 - 220 220 49

50 375 - SALİH KECİCİOĞLU 0 / 0 9 6 7.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 13 -2.33 7 8 4.33 29.00 46.00 13.66 178.015 - 230 230 50

51 2 - AHSEN BALIM YILDIZ 6 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 5 2.33 3 11 -0.67 7 8 4.33 31.00 42.00 16.99 176.464 - 231 231 51

52 364 - AZRA YALÇINKAYA 6 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 8 7 5.67 5 10 1.67 27.00 47.00 11.35 174.657 - 235 235 52

53 365 - CEYLİN YEKTANE ÖZCAN 6 / D 10 5 8.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 27.00 48.00 10.98 173.980 - 238 238 53

54 43 - ELİF ALACAKURT 6 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 4 3.67 4 9 1.00 4 11 0.33 32.00 40.00 18.67 172.598 - 240 240 54

55 398 - EGEMEN GÜGÖR 6 / C 8 7 5.67 0 7 -2.33 3 3 2.00 1 6 -1.00 3 10 -0.33 6 6 4.00 21.00 39.00 8.01 171.827 - 241 241 55

56 29 - EYÜP YAKAR 6 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 9 6 7.00 14.00 16.00 8.67 168.504 - 245 245 56

57 35600 - ZÜLA LAR 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 6 7.00 5 10 1.67 14.00 16.00 8.67 168.504 - 245 245 56

58 26 - SEVGİ TAŞKIN 6 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 4 2.67 3 11 -0.67 7 7 4.67 29.00 42.00 15.00 167.160 - 252 252 58

59 105 - HATİCE ÇETİN 6 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 7 3.67 6 8 3.33 27.00 45.00 11.99 164.820 - 254 254 59

60 17 - BERFİN ETİK 6 / A 7 6 5.00 4 5 2.33 2 6 0.00 1 8 -1.67 4 3 3.00 3 9 0.00 21.00 37.00 8.66 164.188 - 255 255 60

61 368 - NEDA ÇETİN 6 / C 9 6 7.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 25.00 50.00 8.34 161.595 - 258 258 61

62 417 - ABDURRAHMAN MIHCIOĞLU6 / B 5 7 2.67 3 6 1.00 2 6 0.00 2 7 -0.33 6 7 3.67 4 8 1.33 22.00 41.00 8.34 161.595 - 258 258 61

63 347 - YUNUS EMRE ÇETİN 6 / B 5 10 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 8 6 6.00 3 12 -1.00 27.00 47.00 11.34 159.620 - 261 261 63

64 410 - BARAN KUTAY ERKAN 6 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 23.00 52.00 5.65 157.546 - 265 265 64

65 302 - SELÇUK UTKU TUNA 6 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 12 -2.00 2 10 -1.33 29.00 42.00 15.00 154.321 - 268 268 65

66 296 - ÖYKÜ SUDE PALABIYIK 6 / C 8 7 5.67 4 5 2.33 3 6 1.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 24.00 11.00 152.696 - 271 271 66

67 64 - ESLEM ÖZEL 6 / C 9 5 7.33 2 8 -0.67 3 3 2.00 0 2 -0.67 3 6 1.00 2 12 -2.00 19.00 36.00 6.99 150.993 - 274 274 67

68 18 - BERRA KARATAN 6 / A 6 9 3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 149.037 - 277 277 68



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN Öğretmenim Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
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69 340 - YAĞ* ÇINAR ÇAKIR 6 / B 6 9 3.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 7 8 4.33 2 13 -2.33 25.00 50.00 8.33 144.440 - 286 286 69

70 415 - EYLÜL ECE KAVAKLIOĞLU 6 / C 6 6 4.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 0 1 -0.33 5 9 2.00 2 10 -1.33 16.00 39.00 3.01 134.440 - 292 292 70

71 178 - KEREMBBAYRAM 6 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 3 8 0.33 20.00 51.00 3.01 128.020 - 298 298 71

72 531 - YUSUFDEMİRL 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 4 11 0.33 10.00 20.00 3.33 126.311 - 301 301 72

73 31 - SILANUR AKBAŞ 6 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 4 11 0.33 10.00 20.00 3.33 126.311 - 301 301 72

74 24 - ZEYNEP KARAKUŞ 6 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 22.00 53.00 4.35 121.467 - 305 305 74

75 4 - * *D 6 / B 6 9 3.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 6 9 3.00 20.00 55.00 1.67 117.432 - 309 309 75

76 336 - VOLKANDEMİREL 6 / C 6 9 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 9 3.00 1 14 -3.67 19.00 56.00 0.33 115.447 - 311 311 76

77 89 - EYLÜL PAŞ 6 / D 7 8 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 5 2.33 3 12 -1.00 2 13 -2.33 23.00 51.00 6.00 115.309 - 312 312 77

78 141 - HAMZA ERİM 6 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.67 114.820 - 313 313 78

79 166 - İREM ÖZEN 6 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 4 2.67 3 10 -0.33 3 11 -0.67 22.00 48.00 6.00 113.190 - 316 316 79

80 39 - E GE D OĞANCO ŞKUN 6 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 4 9 1.00 8.00 20.00 1.33 110.509 - 317 317 80

81 300 - SAMET TUĞRA MİNAZ 6 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 106.844 - 319 319 81

82 0 - * E * * N İ 6 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 33.00 0.99 103.585 - 322 322 82

83 242 - MEHMET YİĞİĞTYI*DIRIM 6 / C 4 11 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.66 100.341 - 326 326 83

84 29600 - ÖYKÜ SUDE PALABIY K 6 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 11 -1.67 5 10 1.67 7.00 21.00 0.00 100.000 - 327 327 84

85 179 - KEREM TAŞDEMİR 6 / B 6 9 3.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.34 98.385 - 330 330 85

86 0 - A *R H L ÖN * 6 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 3 11 -0.67 7.00 22.00 -0.34 97.314 - 332 332 86

87 0 - ARDA SÜRÜCÜ 6 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 1 14 -3.67 15.00 60.00 -5.00 90.474 - 336 336 87

88 63 - ESAD İLHAN 6 / C 2 13 -2.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 19.00 55.00 0.68 90.351 - 337 337 88

89 315 - SILANU AKBAŞ 6 / B 2 13 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 39.00 -7.00 74.672 - 343 343 89

90 351 - YUSUFDEMİREL 6 / A 1 14 -3.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 36.00 -3.01 71.980 - 346 346 90


