
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN Öğretmenim Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.22 5.73 6.31 4.62 4.57 3.09 5.04 4.03 3.70 4.48 4.18 3.08 6.14 6.56 3.96 7.70 5.87 5.74 36.19 30.95 25.87 241.071

Okul Ortalaması 7.38 5.55 5.53 4.34 4.28 2.91 4.33 3.86 3.04 4.39 3.77 3.14 5.13 6.32 3.03 6.45 5.87 4.49 32.02 29.64 22.14 216.578

1 65 - AHMET MEYDAN 5 / A 13 1 12.67 9 1 8.67 9 0 9.00 9 0 9.00 10 1 9.67 15 0 15.00 65.00 3.00 64.01 434.543 - 8 8 1

2 292 - NİSANUR DÖNMEZ 5 / D 14 1 13.67 8 2 7.33 8 1 7.67 7 2 6.33 10 3 9.00 13 2 12.33 60.00 11.00 56.33 408.143 - 18 18 2

3 353 - ÜMİT DOĞAN GÖKBAYRAK 5 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 11 3 10.00 12 2 11.33 62.00 11.00 58.32 402.489 - 24 24 3

4 20 - EYLÜL ÖZEL 5 / A 13 2 12.33 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 12 3 11.00 11 3 10.00 62.00 12.00 58.00 399.896 - 27 27 4

5 53 - AYŞE BEYZA ESKİCİOĞLU 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 11 3 10.00 14 1 13.67 59.00 15.00 54.01 394.049 - 34 34 5

6 276 - MUHAMMED EMİR İNCEOĞL5 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 13 2 12.33 13 2 12.33 56.00 19.00 49.66 376.820 - 43 43 6

7 152 - ELİF BEYZA ÖZDEMİR 5 / B 14 1 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 4 2.67 7 3 6.00 12 0 12.00 52.00 13.00 47.68 373.951 - 48 48 7

8 13 - ENES ÇETİNKAL 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 11 4 9.67 11 4 9.67 56.00 19.00 49.68 359.837 - 65 65 8

9 345 - YİĞİT GÖNENÇ 5 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 6 7.00 11 4 9.67 58.00 17.00 52.34 355.175 - 71 71 9

10 0 - DURU ÇORABATIR 5 / D 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 5 8.33 12 3 11.00 53.00 22.00 45.66 345.215 - 84 84 10

11 51 - ÖZDER YUSUF DOĞAN 5 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 7 5.67 12 3 11.00 51.00 24.00 43.00 341.338 - 89 89 11

12 71 - ALİ EMİR ÇÖMEZ 5 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 6 7.00 11 4 9.67 54.00 21.00 47.00 338.726 - 92 92 12

13 76 - ARDA HALİL KIYICI 5 / D 11 4 9.67 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 11 2 10.33 8 7 5.67 54.00 19.00 47.67 335.417 - 94 94 13

14 116 - CEMRE OVALIOĞLU 5 / C 10 3 9.00 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 4 5.67 11 2 10.33 53.00 13.00 48.67 332.598 - 99 99 14

15 49 - EYMEN ÇİFTÇİ 5 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 1 7.67 12 3 11.00 50.00 19.00 43.68 329.506 - 102 102 15

16 165 - ESLEM KOCABIYIK 5 / C 12 2 11.33 6 4 4.67 7 2 6.33 5 5 3.33 8 6 6.00 10 4 8.67 48.00 23.00 40.33 326.662 - 106 106 16

17 210 - HİLAL CEYLA BATAL 5 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 5 5.33 11 4 9.67 50.00 22.00 42.67 321.590 - 111 111 17

18 290 - NERİS TAŞKIRAN 5 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 6 7.00 12 3 11.00 53.00 22.00 45.66 319.600 - 112 112 18

19 408 - KAYRA SEVİNCİK 5 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 11 4 9.67 50.00 20.00 43.33 318.267 - 115 115 19

20 370 - EMİ RASLANTA 5 / D 10 5 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 7 5.67 11 4 9.67 52.00 23.00 44.34 317.644 - 116 116 20

21 254 - KUZE ÜLGÜN 5 / D 12 3 11.00 5 5 3.33 4 3 3.00 10 0 10.00 7 6 5.00 9 3 8.00 47.00 20.00 40.33 313.822 - 121 121 21

22 260 - MELİS KAÇAN 5 / D 9 4 7.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 1 6.67 8 6 6.00 10 3 9.00 48.00 20.00 41.34 306.780 - 128 128 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir GÖNEN Öğretmenim Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
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23 328 - TUĞRUL YILDIZ 5 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 8 4.33 11 4 9.67 46.00 29.00 36.33 305.778 - 130 130 23

24 125 - DORUK SA MANER 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 9 3.00 12 3 11.00 47.00 28.00 37.67 290.622 - 147 147 24

25 62300 - TUANA TANRIKULU 5 / D 11 1 10.67 4 3 3.00 0 0 0.00 7 2 6.33 6 2 5.33 7 3 6.00 35.00 11.00 31.33 287.649 - 150 150 25

26 118 - CEYLİN CANSU ÖZTOPÇU 5 / B 10 5 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 8 4.33 10 5 8.33 44.00 31.00 33.65 284.602 - 154 154 26

27 295 - OZANKURT 5 / C 10 4 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 6 7 3.67 9 4 7.67 45.00 22.00 37.68 284.281 - 155 155 27

28 78 - AYBERK KOCA 5 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 11 4 9.67 8 7 5.67 42.00 33.00 31.01 280.820 - 160 160 28

29 369 - AHM* PALAZ 5 / D 8 7 5.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 11 4 9.67 8 7 5.67 36.00 39.00 23.00 268.953 - 176 176 29

30 106 - BERRA USLU 5 / B 5 10 1.67 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 6 7.00 11 4 9.67 43.00 32.00 32.34 265.649 - 181 181 30

31 299 - ÖZÜM BERRAK AKAY 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 11 0.33 11 4 9.67 46.00 29.00 36.33 262.958 - 187 187 31

32 143 - ELA EFLAL ÖZKARTAL 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 7 5.67 7 8 4.33 45.00 30.00 35.00 260.988 - 191 191 32

33 57 - ZEYNEP ŞİRVA N 5 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 3 9.00 12 2 11.33 22.00 5.00 20.33 260.632 - 192 192 33

34 349 - YUSUF DURMAZ 5 / A 9 5 7.33 6 4 4.67 4 4 2.67 3 3 2.00 2 10 -1.33 12 1 11.67 36.00 27.00 27.01 253.452 - 201 201 34

35 129 - ECE AYVAZ 5 / B 10 5 8.33 3 6 1.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 8 3.33 9 5 7.33 32.00 40.00 18.66 249.556 - 205 205 35

36 128 - DURU TIMRIŞ 5 / C 10 5 8.33 3 7 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 10 1.67 9 6 7.00 39.00 36.00 27.01 249.151 - 206 206 36

37 323 - KARTALÜSTKOYUNCU 5 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 2 6 0.00 3 4 1.67 4 8 1.33 8 4 6.67 34.00 30.00 24.01 249.007 - 207 207 37

38 314 - TANEM AYDIN 5 / A 10 4 8.67 3 6 1.00 4 4 2.67 6 2 5.33 2 5 0.33 9 3 8.00 34.00 24.00 26.00 247.654 - 211 211 38

39 2190 - İKLİMA TETİK 5 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 5 4.33 8 6 6.00 38.00 32.00 27.34 243.220 - 218 218 39

40 407 - İLHAN KO CABEY 5 / C 11 4 9.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 6 9 3.00 35.00 40.00 21.66 241.225 - 222 222 40

41 0 - ZEYNEP ŞİRVAN 5 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 4.00 39.66 237.911 - 227 227 41

42 404 - OZAN ETİK 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 7 0.67 9 5 7.33 33.00 31.00 22.67 229.881 - 240 240 42

43 88 - BERAT SABİT ÖCAL 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 9 5 7.33 34.00 40.00 20.67 224.800 - 246 246 43

44 354 - ELVİN SU BEYAZIT 5 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 3 6 1.00 6 4 4.67 9 6 7.00 5 10 1.67 35.00 39.00 22.01 224.667 - 247 247 44

45 389 - ARDA KAYA 5 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 7 7 4.67 6 9 3.00 37.00 37.00 24.67 222.188 - 251 251 45
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46 111 - BUĞLEM Ö *ÜRK 5 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 7 5.67 8 7 5.67 34.00 41.00 20.33 222.178 - 252 252 46

47 306 - SEDA KOCABIYIK 5 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 32.00 43.00 17.68 218.252 - 262 262 47

48 124 - DOĞA TUNÇBAŞ 5 / C 8 7 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 5 10 1.67 35.00 40.00 21.68 215.640 - 265 265 48

49 146 - ELİF AVCI 5 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 9 2.00 6 9 3.00 33.00 41.00 19.33 214.212 - 269 269 49

50 406 - KAYRA KILIÇ 5 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 36.00 39.00 23.01 209.007 - 274 274 50

51 204 - GUNEF ALTI KAYA 5 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 3 11 -0.67 8 7 5.67 39.00 35.00 27.33 208.988 - 276 276 51

52 162 - EMİR Y IDIRIM 5 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 10 1.67 5 10 1.67 40.00 35.00 28.34 208.365 - 277 277 52

53 108 - BORA ALTINOK 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 5 10 1.67 7 8 4.33 35.00 40.00 21.67 207.022 - 281 281 53

54 288 - NEC* KADİR AŞIK 5 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 5 10 1.67 8 7 5.67 35.00 40.00 21.67 207.022 - 281 281 53

55 229 - İREMSU KÖRPEOĞLU 5 / C 6 9 3.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 7 5 5.33 6 9 3.00 35.00 37.00 22.66 206.306 - 284 284 55

56 247 - KAYRA CA N 5 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.00 10 5 8.33 17.00 11.00 13.33 205.323 - 289 289 56

57 252 - KEREM DALGIÇ 5 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 8 7 5.67 5 10 1.67 34.00 41.00 20.33 205.037 - 291 291 57

58 200 - FATMANUR İŞKORKUTAN 5 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 11 0.33 8 7 5.67 34.00 41.00 20.33 196.435 - 297 297 58

59 113 - BUĞLEM ŞENOĞLU 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 10 5 8.33 30.00 39.00 17.00 195.802 - 298 298 59

60 82 - AZRA KARA 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 8 7 5.67 7 8 4.33 32.00 43.00 17.67 192.494 - 304 304 60

61 355 - EYLÜL ŞINIĞ 5 / D 12 3 11.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 3 11 -0.67 34.00 40.00 20.66 190.504 - 306 306 61

62 13 - ECRİN İDEM O CAGİL 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 16.00 23.67 188.543 - 309 309 62

63 413 - MUSTAFAAYYILDIZ 5 / B 6 9 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 9 6 7.00 29.00 46.00 13.67 186.568 - 310 310 63

64 191 - FATMA BEREN BOZOĞLU 5 / A 9 6 7.00 3 7 0.67 2 5 0.33 6 2 5.33 3 8 0.33 4 7 1.67 27.00 35.00 15.33 180.489 - 315 315 64

65 132 - ECRİN İDEM KOCAGİL 5 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.33 9 6 7.00 12.00 8.00 9.33 173.719 - 322 322 65

66 283 - N A Z L I G E Z G İ N 5 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 8 4.33 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 168.148 - 329 329 66

67 0 - YAĞIZ EYMEN ÇO AN 0 / B 9 6 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 23.00 14.34 166.183 - 332 332 67

68 396 - HATİCEAY 5 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 9 3.00 4 11 0.33 29.00 46.00 13.66 160.874 - 340 340 68
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69 0 - * K YI İĞİT 5 / C 9 6 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 26.00 10.34 160.257 - 341 341 69

70 0 - A**O M YY L R 5 / B 7 7 4.67 5 4 3.67 7 2 6.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 17.00 19.34 158.632 - 343 343 70

71 168 - ESMAN URILG ZLI 5 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 5.67 5 10 1.67 13.00 17.00 7.34 157.995 - 345 345 71

72 333 - UMUT TAHİR EREN 5 / B 7 8 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 8 3.33 3 12 -1.00 26.00 48.00 9.99 157.556 - 348 348 72

73 0 - BATUAYD OĞD 5 / A 9 6 7.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 26.00 8.33 157.279 - 349 349 73

74 350 - ZEHRA TURHAN 5 / A 7 6 5.00 3 5 1.33 1 3 0.00 1 2 0.33 3 4 1.67 2 7 -0.33 17.00 27.00 8.00 152.553 - 353 353 74

75 391 - BATUAY DOĞDU 5 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 4 3.67 5 7 2.67 10.00 11.00 6.34 150.094 - 354 354 75

76 72 - ALİ ERENYYAKA R 5 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 7 8 4.33 12.00 17.00 6.33 150.015 - 355 355 76

77 0 - ALİERENYYAKAR 5 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 27.00 9.00 149.733 - 356 356 77

78 52 - A Ç Y *RĞİ * 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 5.67 4 11 0.33 12.00 18.00 6.00 147.407 - 358 358 78

79 0 - BARIN EREM ÇAKAR 5 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 6 9 3.00 12.00 18.00 6.00 147.407 - 358 358 78

80 163 - ERCANEYMEN ALPAR 5 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 0 7 -2.33 6 4 4.67 5 10 1.67 4 11 0.33 25.00 47.00 9.34 145.936 - 365 365 80

81 0 - BERİVAN ETİK 5 / B 6 8 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 3 8 0.33 4 11 0.33 27.00 42.00 12.99 144.859 - 366 366 81

82 0 - * * IR AM K 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.00 6 8 3.33 10.00 14.00 5.33 142.114 - 370 370 82

83 378 - TANEM ASYA SERT 5 / C 6 6 4.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 2 0 2.00 2 1 1.67 1 5 -0.67 12.00 16.00 6.67 141.980 - 371 371 83

84 0 - *ELİKE AKIYLI Z 5 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 27.00 9.00 141.131 - 372 372 84

85 68 - ESMANUR ILGAZLI 5 / D 6 5 4.33 3 7 0.67 2 6 0.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 23.00 8.33 140.138 - 373 373 85

86 0 - A**OR M YY 5 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 7 7 4.67 11.00 18.00 5.00 139.506 - 376 376 86

87 0 - KAYRA CAN 5 / D 7 8 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 28.00 7.66 139.146 - 377 377 87

88 305 - SALİ MET ŞENER 5 / D 8 7 5.67 4 5 2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 25.00 49.00 8.67 136.405 - 380 380 88

89 85000 - BEDİRHANKURT 5 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 19.00 36.00 6.99 133.852 - 384 384 89

90 134 - BARAT ŞAHİNBAY 5 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 1 -0.33 4 11 0.33 22.00 39.00 9.00 132.593 - 386 386 90

91 0 - * I R* K *AN 5 / C 5 9 2.00 5 2 4.33 4 5 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 20.00 13.33 132.588 - 387 387 91
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92 121 - DEFNE BOSTANCI 5 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 129.269 - 391 391 92

93 0 - FIA S * RI 5 / A 7 8 4.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 33.00 0.99 129.264 - 392 392 93

94 280 - NAZAR GEZGİN 5 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 25.00 50.00 8.33 127.299 - 394 394 94

95 0 - AAI* ** 5 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 4.33 2 12 -2.00 9.00 20.00 2.33 118.410 - 400 400 95

96 266 - MERYEM DU MAZ 5 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 15 -5.00 5 10 1.67 22.00 53.00 4.33 112.835 - 406 406 96

97 84 - B* D* E D * *İ 5 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 32.00 2.33 105.570 - 410 410 97

98 45 - KÜRŞAT DEMİREL 5 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.01 104.923 - 412 412 98

99 182 - EYMEN KV AL 5 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 0 15 -5.00 6 9 3.00 21.00 54.00 3.00 102.326 - 413 413 99

100 0 - **R EA ** LM N 5 / B 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 34.00 -0.33 101.630 - 414 414 100

101 175 - ESMANUR PALAZOĞLU 5 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 1 12 -3.00 2 13 -2.33 21.00 51.00 3.99 99.491 - 418 418 101

102 0 - Y*ĞIZ EYMEN ÇOBAN 5 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 7.00 23.00 -0.67 94.706 - 425 425 102

103 0 - BARIN EREM ÇAKAS 5 / B 2 13 -2.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 23.00 4.34 91.472 - 430 430 103

104 310 - SE FETTİN EICASİN 5 / A 4 9 1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 7 -1.33 2 13 -2.33 3 10 -0.33 15.00 54.00 -2.99 84.914 - 437 437 104

105 185 - EYMEN SALİM KARAKAŞ 5 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 0 6 -2.00 2 8 -0.67 1 13 -3.33 2 12 -2.00 15.00 54.00 -3.00 80.598 - 438 438 105

106 263 - MERVE KÜBRA BAŞARI 5 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 1 13 -3.33 2 13 -2.33 13.00 60.00 -7.00 64.015 - 441 441 106

107 4 - BEE D **R HA*L 5 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 4.00 26.00 -4.67 63.101 - 444 444 107


